Fra: Kristian Moen

Sendt: onsdag 6. mai 2020 08:06

Til: Inger Opheim Hindenes

Emne: VS: Faktura 050000032 fra ALVER KOMMUNE - TEKNISK
Vedlegg: faktura-50000032.pdf

God morgon.
Sja e-post fra Janicke Moldekleiv under.

Gjelder sa vidt eg forstar faktura til Knut-Einar Moldekleiv 310/160.
Ser dere pa saka og gir ho eit svar, og evt ei melding tilbake hit om faktura skal krediterast?

Kristian Moen | Radgjevar rekneskap
Telefon: 56 37 51 86 mob: 909 79 932

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no

fe-f ALVER
KOMMUNE
Fra: Janicke Moldekleiv <janickemoldekleiv@gmail.com>
Sendt: tirsdag 5. mai 2020 23:18
Til: Kristian Moen <kristian.moen@alver.kommune.no>
Kopi: Beathe Andersen <beaander82@gmail.com>
Emne: Re: Faktura 050000032 fra ALVER KOMMUNE - TEKNISK

Hei

Vi bestrider kravet om gebyr i denne saken.
Se avtale gjort med Meland Kommune pga at kommunen hadde gitte feile opplysninger i sine kart-
data.

Fra: Tore Johan Erstad

Sendt: 22. september 2016 11:23

Til: 'jannickemoldekleiv@gmail.com’

Emne: GBNR 10/160 - Spm om dispensasjon

Jeg viser til dagens telefonsamtale og bekrefter opplysningen fra meg om at kommunen ikke vil kreve
gebyr for dispensasjonsbehandlingen knyttet til avstand fra nabogrense. Dette begrunnet i
omstendighetene i saken og en konkret rimelighetsvurdering. Formelt ser jeg at

gebyrregulativet vart kun apner for gebyrfrafall etter sgknad fra dere som tiltakshavere og jeg
oppfatter samtalen som en sgknad om gebyrreduksjon til kr O,-.
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Ellers setter jeg ikke noen formell frist for innsending av sgknad, da jeg oppfattet pa deg et dere vil
gjore dette na ila hgsten.

Med venleg helsing
Tore Johan Erstad
Juridisk Radgivar

E-post: Tore.Johan.Erstad@meland.kommune.no

Mvh

Janicke Moldekleiv

On Wed, Feb 5, 2020 at 6:18 PM Autoinvoice Transactions <noreply.autoinvoice@visma.com> wrote:

Hei MOLDEKLEIV KNUT-EINAR,

ALVER KOMMUNE - TEKNISK har sendt deg en faktura via Visma.net Autolnvoice-nettverket. Denne
meldingen inneholder en vedlagt PDF faktura. Hvis du ikke far apnet den vedlagte PDF, kan
fakturaen lastes ned her. Sett inn fglgende passord nar forespurt ved visning av fakturaen: 28567

Med vennlig hilsen,
Visma

Denne fakturaen er sendt fra Visma.net Autolnvoice pa vegne av ALVER KOMMUNE - TEKNISK. Hvis
du har spgrsmal om fakturaen, ta direkte kontakt med din leverandgr.
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