
Vedlegg nr.
C- 1

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Bnr. Festenr.

121
Eier/fester

Jenny og Thore Knarvik

Det varsles herved om

X Nybygg

Påbygg/tilbygg

Seksjonsnr. Eiendommens adresse

Knarvikgarden 69

Kommune

LINDÅS

D Anlegg

D Skilt/reklame

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

D Endring av fasade

D Innhegning mot veg

D Antennesystem

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygnin9sloven[ ] rnX med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner

Postnr.

5955

Poststed

LINDÅS

[X]Rio

D Bruksendring
[z7 Oppretting/endring av matrikkelenhet D Annet

(eiendomsdeling) eller bortfeste

D vegloven
Vedlegg nr.
B- 1+2

Arealdlsponering
Sen kryss for gjeldende plan

X Arealdel av kommuneplan D Reguleringsplan D Bebyggelsesplan

Navn på plan

Kommunedelplan for Lindasneset med Mongstad (plan id 1263-200905)

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder
Det varsles herved om fradeling av eiendom. Fradelingen er avhengig av dispensasjonssøknader som er vedlagt. Det varsles
samtidig om riving av våningshus ( Knarvikgarden 69) og oppføring av nytt våningshus.

Merk at tegningene ikke er i målestokk. Dersom dette er ønskelig å få tilsendt vennligst ta kontakt med ansvarlig søker.

Vedlegg nr.
Q-

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes tii
Foretak/tillakshaver

Ark.oconsult As

Kontaktperson, navn

Merethe Svarstad

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke -obligatorisk)

E-post

post@arkoconsutt.no

Telefon

56390003
Mobil

WWW.

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn

Arkoconsult As

Postnr.

5291

Poststed

VALESTRANDSFOSSEN

Postadresse

Postboks 103

E-post

post@arkoconsult.no

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg

Dispensasjonssknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Gruppe

B

D

E

a

Nr. fra -- til

2

2

5

lkke
relevant

x
Underskrift

Tilsvarende oppfysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere,
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted

Voss
Dato

11.02.2019
Underskift ansvartig siker ellertilt#kshaver.'4.''% ,

4, es6uify'-  '
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arkoconsult
Lindås kommune
Byggesaksavdelingen

Arkoconsult AS
Postboks l 03

5291 Valestrandsfossen
Telefon: 56 39 00 03

Telefaks: 56 19 11 30
E-post: post@arkoconsult.no

www .arkoconsu]t.no

Deres ref: Vår ref:
Merethe Svarstad

Dato:
01.02.2019

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUD MOT TIL T AK NERMERER ENN
100 METER TIL STRANDSONEN ETTER PBL § 1-8 PÅ GNR. 121, BNR. l I LINDÅS
KOMMUNE.

Saksforhold
Tiltaket består i fradeling av tomt med våningshus nummer to på gården. I forbindelse med

generasjonsskifte på gården er det ønskelig å  fa  eie hvert sitt hus på gården. På bakgrunn av

dette søker man om å  fa  fradelt det ene våningshuset med naturlig tilhørende tomt.

Tiltakshavere er Thore og Jenny Lid Knarvik.

Eiendommen ligger i et område som er uregulert. Kommunedelplan for Lindasneset med

Mongstad (planid 1263-200905) gjelder for området. I arealplankartet til kommunedelplanen

ligger eiendommen innenfor LNF-formål.

Den nye eiendomsgrensen blir liggende ca 96 meter fra strandsonen på det nærmeste og vi må

derfor søke om dispensasjon fra forbud mot bygging nærmere vassdrag enn l 00 meter jf Plan

og bygningsloven $ 1-8.

Regelverk
Plan og bygningsloven  §  19-1 åpner for at det kan gis dispensasjon. De nærmere vilkår

fremgår av $ 19-2 andre ledd, første og andre punktum. Første punktum sier at dispensasjon

ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i

lovens formålsbestemmelse, blir "vesentlig tilsidesatt". Videre må fordelene ved å gi

dispensasjon være "klart større" enn ulempene. Vilkårene er kumulative, dvs. at begge må

være oppfylt for at dispensasjon kan gis.

Grunner for å gi dispensasjon
Av forarbeidene fremgår det at formålet med forbudet mot bygging i strandsonen, er å sikre

allmennhetens rett til fri ferdsel og friluftsliv ved kysten. Videre er det å beskytte og bevare

plante --og dyreliv, jfr. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008).

Tiltaket er en fradelingsak der grensen for eiendommen og våningshuset på den nyopprettede

eiendommen vil komme nærmere enn l 00 meter fra strandsonen. Vi vil framheve at det her

kun er snakk om endring av eiendomsgrenser og at bygningsmassen er den samme. Tiltaket

vil dermed ikke føre til økt privatisering i strandsonen, siden bygningsmassen er den samme

Firma:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Foss en Senter

Postadresse:
Postboks l 03
5291 Valestrandsfossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782



arkoconsult
og et n er eiendomsgrenser som er endringen. Det er ogsa go e mu igheter or
allmennheten å ha tilkomst til sjøen og benytte seg av friluftsliv og fiske uten å måtte gå via
eiendommen. Det er ingen spesielle arter eller planter som holder til i strandsonene/sjøen som
blir berørt av tiltaket. Tiltaket vil ikke endre dagens status. Tiltaket er dessuten bare 4 meter
fra å oppfylle avstandskravet siden tiltaket på det nærmeste er 96,4 meter fra strandsonen.

J 'L

\

I
PS35; 542m

Kna ikneset

I2 I · I

Tiltaket vil dermed ikke vesentlig tilsidesette formålet med loven.

Av fordeler vil vi framheve at tiltakshaver får benyttet eiendommen i tråd med sin
eierinteresse og at det vil gjøre generasjonsskiftet på gården mer ryddig. Det er heller ikke
behov for to våningshus på gården siden det i dag kun er mindre sauedrift på gården.

Vi ser ingen nevneverdige ulemper med å tillate dispensasjon. Fordelene må da sies å være
klart større enn ulempene.

Konklusjonen er at det bør gis dispensasjon.

Firma:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Fossen Senter

Postadresse:
Postboks l 03
5291 Valestrandsfossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782



arkoconsult
Med vennlig hilsen/Best Regards

test_ Votx
Merethe Svarstad
Jurist, Byggesak

Direkte: +47 56390003 I Mobil: +47 99008373
Fax: +47 56191130
Epost: merethe arkoconsult.no

;arkoconsult
Arkoconsult AS

Finna:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Fossen Senter

Postadresse:
Postboks l 03
5291 Valestrands fossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782
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arkoconsult
Lindås kommune
Byggesaksavdelingen

Arkoconsult AS
Postboks l 03

529 l Valestrandsfossen
Telefon: 56 39 00 03

Telefaks: 56 19 11 30
E-post: post@arkoconsult.no

www.arkoconsult.no

Deres ref: Vår ref:
Merethe Svarstad

01.02.2019

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLANENS AREALDEL

GNR. 121, BNR. l  I  LINDÅS KOMMUNE.

Saksforhold

Tiltaket består i fradeling av tomt med våningshus nummer to på gården. I forbindelse med

generasjonsskifte på gården er det ønskelig å få eie hvert sitt hus på gården. På bakgrunn av

dette søker man om å få fradelt det ene våningshuset med naturlig tilhørende tomt.

Tiltakshavere er Thore og Jenny Lid Knarvik.

Eiendommen ligger i et område som er uregulert. Kommunedelplan for Lindåsneset med

Mongstad (planid 1263-200905) gjelder for området. I arealplankartet til kommunedelplanen

ligger eiendommen innenfor LNF-formål. En fradeling vil ikke være i tråd med LNF-formål.

Det søkes herved om dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel.

Regelverk
Plan og bygningsloven § 19-1 åpner for at det kan gis dispensasjon. De nærmere vilkår

fremgår av§ 19-2 andre ledd, første og andre punktum. Første punktum sier at dispensasjon

ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i

lovens formålsbestemmelse, blir "vesentlig tilsidesatt". Videre må fordelene ved å gi

dispensasjon må være "klart større" enn ulempene. Vilkårene er kumulative, dvs. at begge må

være oppfylt for at dispensasjon kan gis.

Vurdering etter jordloven
Før vi begrunner dispensasjonssøknaden vil vi foreta en vurdering etter jordloven. Jordloven

kommer til anvendelse for hele landet for å sikre riktig utnyttelse og regulering av

arealressursene i Norge, se jordloven§§ l og 2.

Av jordloven § 9 fremgår det at  «Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte

på jordbruksproduksjon. Dyrbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til

jordbruksproduksjon i framtida».

Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonnet. Det

grunnleggende formål med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende

areal.

Firma:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Fossen Senter

Postadresse:
Postboks 103
5291 Valestrandsfossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782



arkoconsult
I denne saken vil omsøkte tiltak ikke komme i konflikt med bestemmelsen. Bygget er plassert
på areal som ikke er nyttet i jordbruksproduksjon.

Basert på dette vil en omdisponering av arealer, til andre formål enn jordbruk, ikke komme i
konflikt med omdisponeringsforbudet i jordloven § 9.

Grunner for å gi dispensasjon
Formålet med å regulere til LNF er å sikre en fornuftig og bærekraftig utnyttelse av landbruk,
natur og friluftsområdene. Videre er tanken at man, ved å sette restriksjoner på å bygge til
andre formål, ivaretar allmennhetens tilgang til nevnte områder.

I denne saken er det snakk om fradeling av et bus med naturlig tilliggende tomt på en eiendom
som allerede er bebygd. Fradelingen vil med andre ord ikke komme i konflikt med
allmennhetens tilgang til, eller medføre økt privatisering av, friluftsområdene. Fradelingen vil
heller ikke medføre vesentlige endringer i det bestående miljø eller virke sjenerende for
omgivelsene. Realiteten av fradelingen blir kun at arealet far et nytt bruksnummer. Det er ikke
meningen at arealet skal utnyttes på annen måte enn i dag.
Tiltaket vil heller ikke medføre synlige endringer i landskapet. Dette skulle tilsi at hensynene
som ligger til grunn for formålet, ikke blir vesentlig tilsidesatt i denne saken.

Fradelingen søkes gjennomført for å utnytte arealer som uansett ikke er nyttbare i
jordbruksøyemed, jf. også ovenfor.

Konklusjonen er at de bakenforliggende hensyn ikke blir tilsidesatt på noen måte.

Av fordeler vil vi framheve at det blir bedre sikkerhet både juridisk og økonomisk å fradele
det ene våningshuset slik at det kan være forskjellige eiere på husene. Gården i dag har drift i
form av saueproduksjon, men det er for liten drift til at det vil være nødvendig med to
våningshus på gården. Det blir da mer hensiktsmessig å fradele en liten del av gården slik at
det blir et enklere generasjonsskifte på gården.

Det er et generelt fradelingsforbud for jordbrukseiendommer. Dette fradelingsforbudet blir
vurdert i redegjørelsen til søknaden. Det er en ulempe å dele opp en gård, men samfunnet har
endret seg og behovet er et annet i dag enn hva som var realiteten tidligere. Før var man
avhengig av å ha to boliger på en gård for å drifte gården. I dag vil behovet være mindre for
flere hus på gården og produksjonen er enklere å drifte for færre personer. Det bør også
vektlegges at arealet som fradeles ikke blir brukt som ledd i produksjon på gården (Se utklipp
fra www.gårdskart.nibio.no under).
Gården vil etter fradelingen fremdeles være i drift og det vil ikke forringe mulighetene for å
drive i samme skala som i dag at det foretas en fradeling av det andre våningshuset.

Firma:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Fossen Senter

Postadresse:
Postboks l 03
5291 Valestrandsfossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782
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Vi ser ingen andre nevneverdige ulemper med å tillate dispensasjon. Fordelene må da sies å

være klart større enn ulempene.

Jnnm.arksbei1e ••

Konklusjon: Det bør gis dispensasjon.

Med vennlig hilsen/Best Regards

Mee& <Vpt=add
Merethe Svarstad
Jurist, Byggesak

Direkte: +47 56390003 I Mobil: +47 99008373
Fax: +47 56191130
Epost: merethe arkoconsult.no

. .,.
«arkoconsult
Arkoconsult AS

Firma:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Fossen Senter

Postadresse:
Postboks I 03
5291 Valestrandsfossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vii signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 121 LINDAS
byggested Adresse Postnr. Poststed

Knarvikgarden 69 5955 LINDÅS

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.
121
Adresse

Bnr.
42

Festenr. Seksjonsnr.

Postnr.
5955

Poststed
LINDÅS

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.
121

Bnr.
3

Adresse
Knarvikgarden 7 4
Postnr. Poststed
5955 LINDÅS
Personlig kvittering tor Dato

mottatt varsel

Nabo-/gfenboerelendom
Gnr.

121
Bnr.
5

Adrosse
Knarvikgarden 59
Postnr.
5955

Poststed

LINDÅS
Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.
121

Bnr.
5

Adresse
Knarvikgarden 59
Postnr.
5955

Poststed
LINDÅS

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-/gfenboerelendom
Gnr.
121

Bnr.
6

Adresse
Knarvikgarden 56
Postnr.
5955

Poststed
LINDAS

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Seksjon sn r.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn

Lindås kommune
Adresse
Kvernhusmyrane 20
Postnr.
5914

Sign.

Poststed
ISDALSTØ

Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eler/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn
Harry Sigmund Knarvik
Adresse
Krambuhaugen 15
Postnr.

5955
Poststed
LINDÅS

Personlig kvittering for [

samtykke til tiltaket

Eler/fester av nabo-/gjenboerelendom
Eiers/festers navn
aila Elisabeth Adnanes

Adresse

Knarvikgarden 56

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dene dt ii,tree ± kiters

BA 0101 8281 5N

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Lene Hal khispres p3 knltanng

RA tot 8282 4N0

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Postnr.

5955
Personlig kvittering for De' rs dot khistres p# ktteung

samtykke til tiltaket RA 0101 8283 8NO

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn
Helge Rambjør
Adresse
Knarvikgarden 61
Postnr.
5955

Personlig kvittering for Datc Denneat iiseres a wme
samtykke til tiltaket RA 0101 8284 1NO

Eler/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/testers navn

Sigbjrn Knarvik
Adresse
Knarvikgarden 58
Postnr.
5955

Poststed

LINDAS

Poststed
LINDAS

Personlig kvitteringfor Dato

samtykke til tiltaket

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststed
LINDAS

Postsledets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

re
Denn lal kHistreg A wittering

RA 0101 8285 5NO

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

sarmlet anta senainoer ) Sign.
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
I
EEEq

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter.åha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vii signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykketil tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 121 LINDÅS
byggested Adresse Postnr. Poststed

Knarvikgarden 69 5955 LINDAS

Følgende naboer har mottatt ellerfått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tllhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.

121
Bnr

7
Feslenr. Soksjonsnr.

Adresse

Knarvikgarden 89
Postnr.

5955
Poststed

LINDÅS
Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.
121

Bnr.

8
Adresse

Knarvikgarden 98
Postnr.

5955
Poststed

LINDAS
Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-/g]enboereiendom

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-/g)enboerelendom

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr.
121 2

Adresse

Storemyra 61

Postnr. Poststed
5955 LINDÅS
Personlig kvittering for Dalo

mottatt varsel

Sign.

Festenr.

Sign.

Gnr. Bnr. Feslenr. Seksjonsnr.

121 29
Adresse

Postnr. Poststed

5955 LINDÅS
Sign.

Gnr. Bnr. Festenr.
121 29
Adresse

Postnr. Poststed

5955 LINDAS
Sign.

Festenr.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Eler/fester av nabo../gJenboereiendom
Eiers/festers navn

Bente Knarvik
Adresse

Orresteinen 17G
Postnr.

5916

Poststed

ISDALSTØ
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Sign.

ire
Tonne df hist/es p? vittenng

RA 0101 8286 9NO

Eler/tester av nabo-/gJenboerelendom
Eiers/leslers navn

Kjellaug Sjursen

Adresse

Knarvikgarden 98
Pos lnr. Poststed

5955 LINDAS
Personlig kvittering for Dato

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

samtykke til tiltaket

Eler/fester av nabo../gJenboerelendom

gene gel klitres 0# wittering

RA 101 8287 2NO

Eiers/festers navn

jøm Knarvik
Adresse

Knarvikgarden 37

Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/tester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn

Gunnar Knarvik

Adresse

Knarvikgarden 36

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Postnr.

5955

Poststed

LINDÅS

Poststedets reg.nr.

Denne di klstres pa kvi#Hering

RA 0101 8288 6NO

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Postnr.

5955

Poslsted

LINDAS
Poststedets reg nr.

Personlig kvittering for Da ere denaiera taring

samtykke til tiltaket RA 010{ 8289 NO
Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn

Håkon Frode Veland

Adresse

Hop Terrasse 26

Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Dato sendt e-posi

Kvittering vedlegges

Postnr.
5232

Poststed

PARADIS
Postsledels reg.nr.

Der% a6i asses p# kviderng

RA 0101 8290 9NO

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 5 Sign.

Blankett 5156 Bokml Utgitt av Dl,ekto,atet 1o,byggkvallt•,012015
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
I
IEEEg

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabolgjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overleverlng vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke tii tiltaket.

TIitaket gjelder
Gnr Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 121 LINDAS
byggested Adresse Postnr. Poststed

Knarvikgarden 69 5955 LINDÅS

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gJenboerelendom
Gnr.

121
Bnr.

17
Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Knarvikgarden 82
Postnr.

5955
Poslsled

LINDÅS
Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr.

121
Bnr.

17
Adresse

Knarvikgarden 82
Postnr.

5955
Poststed

LINDÅS
Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Seksjonsnr.

Seksjons nr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig littering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr. Festenr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Eler/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn

Marit Milde
Adresse

Adolph Bergs vei 13B
Postnr.

5089
Poststed

BERGEN
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

[; e
enrg da/  lhgngg «aR wrttenng

Oto1  B291  2N

Eler/fester av nabo-lg)enboerelendom
Eiers/festers navn

Irene Milde Fantoft
Adresso

Bjørnevegen 47B

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Postnr.

5236
Poststed

RÅDAL

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Date arne de! klistres p kttenng

samtykke til tiltaket RA 0101 8292 6NO

Eier/fester av nabo-/gJenboerelendom
Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Eler/fester av nabo-/g]enboerelendom
Eiers/festers navn

Adresse

Postnr.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

.._,

Samet antall sendinger: 'i/\
Blankett 5156 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet 01.0\-J 5

Poslsted

Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Dato

Dato

Eler/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiers/festers navn

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedels reg.nr.

Sign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Sign.

Dato sendt e-post

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Kvittering vedlegges

Poststedels reg.nr.

Dato Sign.

/


