Fra: O-J lunde <ole lunde91@hotmail.com>

Sendt: 15.12.2021 16:29:41

Til: Tommy Veland <tommy.veland@alver.kommune.no>
Emne: Re: bestrider kravet til faktura 050001659

Venter enda pa en oppfalging pa saken. Trodde denne var opp og avgjort. S& kommer det
inkasso varsel i posten. Denne blir ikke betalt nar det gar langt over bade frister og oppfaelging av
saken. Noe mer No sa far dere ta regningen med boliglan og ventetiden og alle timene jeg har
brukt & mast pa dere og innom kontoret osv for en sa enkel sak.!!!

Skaff deg Outlook for Android

From: O-J lunde <ole_lunde91@hotmail.com>

Sent: Thursday, October 7, 2021 11:38:59 AM

To: Tommy Veland <tommy.veland@alver.kommune.no>
Subject: Re: bestrider kravet til faktura 050001659

Gatt langt over 1 ar pa hele saken sa det gar opp i opp uansett. Vi har lapende kostnader frem til
oppmalingen og ting er blitt godkjent. Far vi sende dere regning pa ventingen av 14 mnd med
lan, stream og div andre Igpende kostnader pa boligen?

Skaff deg Outlook for Android

From: Tommy Veland <tommy.veland@alver.kommune.no>
Sent: Thursday, October 7, 2021 10:52:59 AM

To: O-J lunde <ole_lunde91@hotmail.com>

Subject: SV: bestrider kravet til faktura 050001659

Vil berre visa til matrikkelloven nar det gjeld denne saka. Er dette ei klage pa gebyra, sa treng eg ei
stadfesting pa dette. D3 vert saka sendt over til Miljg og Tilsyn for handsaming av slike saker.

Utdrag av matrikkelforskrifta:

§ 18.Frister i saker som krever oppmadlingsforretning

(1) Nar rekvisisjon for oppmalingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten,
skal kommunen gjennomfgre oppmadlingsforretningen og fullfgre matrikkelfgringen innen 16 uker.

(2) Nar det er ngdvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller seksjoneringsvedtak for G fa
saken matrikkelfart, Igper ikke fristen far tillatelsen eller vedtaket foreligger. Fristen forlenges for den
tiden som gdr med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene Igper ikke ndr
faringen blir pdklaget eller nar f@ringen er avhengig av avgjgrelse i klagesak. Dersom kommunen har
sendt krav om forskuddspliktig gebyr, I@per ikke fristen s@ lenge dette ikke er betalt.

Tommy Veland | Avd.leiar Kart og Oppmaling
Telefon: 452 85 459

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no
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Fra: O-J lunde <ole_lunde91@hotmail.com>

Send: onsdag 6. oktober 2021 19.54

Til: Tommy Veland <tommy.veland@alver.kommune.no>
Emne: Re: bestrider kravet til faktura 050001659

Har fatt kreditnota pa 2000 kr. Vi star forsatt pa vares side av saken og holder forsatt ikke mal fra vi
leverte inn papirene til dere reiste ut og tok oppmaling.

Skaff deg Outlook for Android

From: Tommy Veland <tommy.veland@alver.kommune.no>
Sent: Monday, September 20, 2021 3:00:35 PM

To: ole lunde91@hotmail.com <ole lunde91@hotmail.com>
Subject: SV: bestrider kravet til faktura 050001659

Viser til e-post 6. september om utsendt faktura 050001659.

Har sett giennom saka etter at den kom til Kart og Oppmaling, og ser at:
e |gyve vart gjeve 27.04.2021
e Varsel om oppmaling vart sendt 05.05.2021
e Oppmalinga vart halde 20.05.2021
e Sendt til Tinglysing 01.06.2021
e Tinglyst av kartverket 04.04.2021

Finn er ikkje noko Kart og oppmaling kan skuldast for a ha brukt lengre tid enn ei vanleg oppmalingsak.

Men me har funne er at delingsgknaden kom til kommunen i 2020, og dermed skulle vore gebyrbelagt
etter gebyrsatsane for 2020. Dette vil me rydda opp i og beklagar at dette har skjedd.

Det er sendt Basisgebyr for etablering/oppretting av grunneigedom, anleggseigedom, festegrunn,
punktfeste kr. 14.500.-, skulle vore kr.13.700.-
Og fast areal fra 201 til 3000 m2 kr. 14.000.-, skulle vore kr. 13.700.-

Det vert sendt kreditnota palydande: kr.1100.-

Tommy Veland | Avd.leiar Kart og Oppmaling
Telefon: 452 85 459

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no
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Fra: Inger Hindenes <inger-opheim.hindenes@alver.kommune.no>
Send: tirsdag 7. september 2021 08.25

Til: Tommy Veland <tommy.veland@alver.kommune.no>

Kopi: Post Alver faktura privat <faktura.privat@alver.kommune.no>
Emne: SV: bestrider kravet til faktura 050001659

Hei
Kan du sja pa denne Tommy?
Saks nr 21/4063 gbnr 126/94

Mvh Inger

Fra: Post Alver faktura privat <faktura.privat@alver.kommune.no>
Sendt: tirsdag 7. september 2021 08:13

Til: Inger Hindenes <inger-opheim.hindenes@alver.kommune.no>
Emne: VS: bestrider kravet til faktura 050001659

Hei!
Kan du sende denne til rette vedkommende?

Mvh. Torill L

Fra: O-J lunde <ole lunde91@hotmail.com>

Sendt: mandag 6. september 2021 17:08

Til: Post Alver faktura privat <faktura.privat@alver.kommune.no>
Emne: bestrider kravet til faktura 050001659

torsdag 2.9 har jeg prgvd a ringe til dere ang denne fakturaen uten hell. kom til slutt frem til at
jeg matte ringe Tommy Veland men han tar ikke tiIf eller ringer opp igjen som dere aldri gjgr!

denne saken med a utskille vares tomt i 2 startet i april 2020 etter flere purringer og mas pa
saksbehandler tok dette over 14 mnd f@r det gikk igiennom fra saksbehandler. dere fikk inn
tegninger av kart via min arkitekt og det hele begynte med at dere blandet inn m@gne hgyde osv
vi skulle kun ha en strek igjennom vares grenser. var ogsa innom kontoret for a forklare og peke
osv. igjen skulle det da bli fortgang etter den gang (januar)

etter flere tIf innom sentralbordet uten hell 8 na saksbehandler opp til flere ganger igjennom
hele 2020. endte med jeg matte ringe hver mandag til bygge saksvakten siden vedkommende
satt der hver mandag kom jeg igjennom men saken tok da flere mnd til fgr dere kom ut a stakk
ut grensene.
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dette innebaerer flere mnd med utgifter for oss i @ vente pa dere med tanke pa boliglanet og
strom pa et hus som skal selges. legg merke til dette skulle vaere en haste sak fra dere. 14 mnd.

denne fakturaen blir ikke betalt uten videre forklaring.



