Fra: O-J lunde <ole_lunde91@hotmail.com>

Sendt: sgndag 3. april 2022 20:56
Til: Postmottak Alver
Emne: Fwd: Fgrespurnad om minnelig Igysing eller mgte med kommunen i hgve

ilagt gebyr - sak 21/4063 - gbnr 126/14 Hope
Denne saken gar i det uendelige uten svar selvom jeg har fatt beskjed om at all kommunikasjon skal ga til
Tone men ikke noe svar enten her eller der. Er dere inntrisert i a finne en Igsning sa far derre ihvertfall

svare. Hvor mye tid skal jeg bruke pa dette.???!!

Skaff deg Outlook for Android

Fra: O-J lunde <ole lunde91@hotmail.com>

Sendt: tirsdag 29. mars 2022, 13:28

Til: Tone Margrethe Baerland Furustgl

Emne: Re: Fgrespurnad om minnelig Igysing eller mgte med kommunen i hgve ilagt gebyr - sak 21/4063 -
gbnr 126/14 Hope

Finnes det folk i Alver som snart kan gjgre jobben og se a finne en Igsning?

Skaff deg Outlook for Android

From: O-J lunde <ole lunde91@hotmail.com>

Sent: Monday, March 28, 2022 9:25:32 PM

To: Tone Margrethe Barland Furustgl <tone.furustol@alver.kommune.no>

Subject: Re: Fgrespurnad om minnelig Igysing eller mgte med kommunen i hgve ilagt gebyr - sak
21/4063 - gbnr 126/14 Hope

Forsatt ikke noe svar eller Igsning?

Skaff deg Outlook for Android

From: O-J lunde <ole_lunde91@hotmail.com>

Sent: Monday, March 21, 2022 5:53:30 PM

To: Tone Margrethe Baerland Furustgl <tone.furustol@alver.kommune.no>

Subject: Re: Fgrespurnad om minnelig Igysing eller mgte med kommunen i hgve ilagt gebyr - sak
21/4063 - gbnr 126/14 Hope

Forsatt ikke noe fremgang. Blir ikke etsly nor f@grst og etterbetaling underveis. Dere far finne en Igsning
pa saken som igjen gar utover videre arbeid og tid. Dere har brukt over 1 ar pa saken og snart 6 mnd med
faktura. Dere far imgte komme noe eller ta en mgte en dag for a finne Igsning.

Skaff deg Outlook for Android

From: Tone Margrethe Bzerland Furustgl <tone.furustol@alver.kommune.no>
Sent: Friday, February 25, 2022 12:27:48 PM
To: ole lunde91@hotmail.com <ole lunde91@hotmail.com>
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Cc: Eirik Berntsen <eirik.berntsen@alver.kommune.no>
Subject: Fgrespurnad om minnelig lgysing eller mgte med kommunen i hgve ilagt gebyr - sak 21/4063 -
gbnr 126/14 Hope

Hei.

Vi viser til dykkar e-post, datert 17.02.2022:

Fra: O-J lunde <ole lunde91@hotmail.com>

Sendt: torsdag 17. februar 2022 16:34

Til: Post Alver faktura privat <faktura.privat@alver.kommune.no>
Emne: Bestrider forsatt kravet pa ref. 419618

Dere far finne en anminelig Igsning pa dette eller far vi ta et mgte. Vi kan ikke holde pa slik frem og
tilbake. Ring heller eller skriv til oss enn a sende faktura for den blir ikke betalt

| e-post er det bedt om en minnelig Igsning eller eit mpte med kommunen da faktura pa ilagt gebyr ikkje
vert betalt.

Kommunen viser her til vart skriv av 24.01.2022 som stadfestar mottatt klage pa gebyr. Vi opplys her at
klagen pa ilagt gebyr er under handsaming. Det vart i skrivet gjeve utsatt betalingsfrist innan 31.01.2022
og presisert at ytterlegare utsatt betalingsfrist ikkje kunne pareknast.

Kommunen gjev dykk ikkje ytterlegare utsatt betalingsfrist for & betale fakturaen. Klagen pa ilagt gebyr er
under handsaming. llagt gebyr skal betalast uavhengig av klage pa gebyret, jf. gebyrregulativ for Alver
kommune 2020, pkt. 4.1 fjerde ledd fgrste punktum. Dersom klagen tas til fglge, vert innbetalt faktura
tilbakebetalt.

Da klage pa ilagt gebyr er under handsaming og betalingsplikta er forfalt, vert det ikkje diskutert ein
minneleg lgysning i saka eller avholdt eit mgte med dykk og kommunen.

Ytterlegare kontakt i saka er med underteiknande og ikkje Alver kommune si fakturaavdeling. Dette til
orientering.

Tone Furustgl | Radgjevar Miljg og tilsyn

Telefon: 56 37 54 01

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no
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