
Vedlegg nr.

c-4
Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

{Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

LEI
EHw

Tiltak på eiendommen:

Gnr Bnr. Feste nr.

137

Eier/lester

Bolig & Eiendom AS

188

Seksjonsnr. Eiendommens adresse

Stølen  34

Postnr.

5911

Poststed

ALVERSUND

Komm ue

LINDÅS

Det varsles herved om

X Nybygg

PAbygg/tilbygg

[X] eo SkilVreklame

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

D Endring av fasade

[Zj Innhegning mo1 veg

D Antennesystem

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel  19

Plan- og bygninosloven[] rn1
med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner

[X] ewe
D Bruksendring Oppretting/endring av matrikkelenhet D Annet

(eiendomsdeling) eller bortfeste

[]veooven
Vedlegg nr.
8-

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan /X] Reguleringsplan 0 Bebyggelsesplan

Navn på plan

Reguleringsplan  for  Bustadområde på Alver, gbnr. 137/188 (planid: 1263-201111).

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Det skal søkes om opparbeiding av gbnr. 137/188. Dette innebærer opparbeiding av infrastruktur (VA - ink. boss og post),

leikeareal og parkeringsplasser, skjermer (støy og vegetasjon), en seksmannsbolig, en firemannsbolig og tre tomannsboliger.

Eksisterende bygg på eiendommen skal rives. Vi legger ved situasjonsplan som viser tiltakene, samt kopi av

dispensasjonssøknaden som sendes inn i forbindelse med byggesøknadene.

Tegninger som Illustrerer de ulike tiltakene kan finnes på hjemmesiden var www.arkoconsult.no. Se under fane - nabovarsel.

Ta kontakt dersom du ønsker å få disse oversendt pr. post eller e-post.
Vedleggnr.
Q-

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretak/tiltakshaver

Arkoconsult As

Kontaktperson, navn

Tom Andre Sivertsen

Søknaden kan ses på hjemmeside:

(ikke ·obligatorisk)

Epost

tas@arkoconsult.no

Telefon

56390003

Mobil

92297292

WWW. ARKOCONSULT.NO

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegJøre for ev.endringer.

Navn

Tom Andre Sivertsen

Postnr.

5291

Poststed

VALESTRANDSFOSSEN

Postadresse

Postboks  103

E-post

tas@arkoconsult no

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg

Dispensasjonssaknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Gruppe

B

D

E

a

Nr. tra - til
Ikke

relevant

2

X
X

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.

Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sled
Valestrand

Dato

09.11.2015
derskrIf ansvarligs ler tiltakshaver

G] tas me!bl0kk ayer

M ANDRE SIVER SEN
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aroconsult
Lindås kommune
Avd. byggesak
Kvemhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Deres ref: Vår ref:
Tom Andre Sivertsen

Arkoconsult AS
Postboks I 03

5291 Valestrandsfossen
Telefon: 56 39 00 03

Telefaks: 56 19 11 30
E-post: post@arkoconsult.no

www.arkoconsult.no

Dato:
09.11.2015

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 137/188 I

LINDÅS KOMMUNE

Saksforhold
I forbindelse med et utbyggingsprosjekt på i Lindås kommune søkes det herved dispensasjon

fra reguleringsplanen for Alverflaten gbnr. 137/188 (planid: 1263-201111).

Det fremgår av reguleringsplanens § 1.5.1 at «Det skal godkjennast utbyggingsavtale med

Lindås kommune for etablering av tiltak i samband med teknisk infrastruktur som veg, vatn og

avløp. Det kan ikkje gjevast rammeløyve før det ligg føre slik avtale».

Det er i denne saken ikke ansett nødvendig å utarbeide en egen utbyggingsavtale. Dette har

tiltakshaver kommet frem til i dialog med kommunen. Men fordi det er et vilkår i planens

bestemmelser må det søkes dispensasjon.

Det søkes også dispensasjon for plassering av overflateparkering utenfor byggegrensen.

Regelverk
Plan- og bygningsloven § 19-1 åpner for at det kan gis dispensasjon. De nærmere vilkår

fremgår av § 19-2 andre ledd, første og andre punktum. Første punktum sier at dispensasjon

ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i

lovens formålsbestemmelse, blir "vesentlig tilsidesatt? Videre må fordelene ved agi

dispensasjon må være "klart større" enn ulempene. Vilkårene er kumulative, dvs. at begge må

være oppfylt for at dispensasjon kan gis.

Når det gjelder ordlyden legges det opp til at det må foretas en konkret vurdering av den

enkelte sak. Dette underbygges av uttalelser i forarbeidene hvor det presiseres at "det må

foretas en interesseavveining, der fordelen ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene", jf.

Ot.prp. nr. 32 (2007-2008).

Grunner for å gi dispensasjon
Utbyggingavtale:
En utbyggingsavtale vil i prinsippet måtte anses som en privatrettslig avtale mellom

kommunen som planmyndighet og den enkelte grunneier eller utbygger. Formålet med en slik

avtale er å sikre utbygger forutberegneligbet ved at utbygger på et tidlig tidspunkt har

Firma:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Fossen Senter

Postadresse:
Postboks I 03
5291 Valestrandsfossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782



mulighet for å sette seg inn i hvilke krav han vil bli møtt med i kommunen. I denne saken vil

vi hevde at dette ikke blir vesentlig tilsidesatt. Vi viser til korrespondanse mellom Berit-Karin

Bruvoll og Vidar Mjøs (korrespondanse er vedlagt).

Her fremheves det blant annet at utbygging innenfor planområdet ikke er avhengig av nye

kommunale anlegg. Videre er det heller ingen planlagte anlegg som skal overtas av

kommunen til offentlig drift og vedlikehold. Det poengteres også at V A-anlegget vil tilknyttes

allerede etablerte anlegg på, eller like utenfor, tomten. Basert på dette mener vi at

reguleringsplanen, med tilhørende bestemmelser, vil være tilstrekkelig til kunne gå videre

med detaljprosjektering av bygg og utomhusanlegg.

Til dette uttrykker kommunen at « Vihar vurdert dette, og finn det heller ikkje nodvendig med

ein eigen utbyggingsavtale». Som en følge av dette mener vi at det bør gis dispensasjon fra

reguleringsplanens § l .5.1

Konklusjon: Hensynene som ligger til grunn bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. Vi

ser ingen ulemper med en dispensasjon her. Fordelene er at tiltakshaver får fremdrift i

prosjektet, og således får lagt til rette for utbygging, og tilflytting til kommunen.

Dispensasjon bør gis.

Over ate arkerin uten orb e rense:

Som det fremgår av situasjonsplanen er deler av parkeringsplassene innenfor felt B3 plassert

utenfor byggegrensen. Bakgrunnen for dette er at bebyggelsen er planlagt utformet basert på

blant annet illustrasjonsplan av 26.04.12. På denne illustrasjonsplanen er byggegrense mot

intern vei ikke vist. Parkeringsplassene på illustrasjonsplanen er også utenfor byggegrensen

hvis man holder illustrasjonsplanen opp mot planens byggegrense.

Av denne grunn mener vi at det bør kunne gis dispensasjon. Fordelene er at tiltakshaver får

gjennomført prosjektet i tråd med planens intensjon. Vi ser heller ikke at en dispensasjon vil

tilsidesette noen av de hensyn som byggegrensen skal ivareta. En byggegrense skal i første

omgang ivareta hensynene til sikre lys, luft og åpenhet mellom bygg, samt en viss avstand

mellom nabobebyggelse, se blant annet Direktoratets veileder til SAK10 $ 6-3. At noen av

overflateparkeringene bryter byggegrensen kan vi ikke se at vil tilsidesette disse hensyn.

Direkte: 447 56390003 [ Mobil: +47 92297292

Fax: +47 56191130
Epost: tas@arkoconsult.no

arkoconsult

Firma:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Fossen Senter

Postadresse:
Postboks l 03
5291 Valestrandsfossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekretter a ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gnr. Bnt. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 137 188 LINDAS

byggested Adresse Postnr. Poststed

Stolen 34 5911 ALVERSUND

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr.

137
Adresse

Stølen 46
Postnr.

5911

Bnr.

158

Posls(ed

ALVERSUND
Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr

137
Adresse

Stølen 44
Postnr.

5911

Bnr

157

Poststed

ALVERSUND

Personlig kvittering tor Dato

mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gr.

137
Adresse

Stølen 22
Postnr.

5911

Bnr.

161

Poslsled

ALVERSUND
Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr.

137

Adresse

Stølen 22
Postnr.

5911

Gnr.

137

Adresse

Stolen 24

Postnr.

5911

Bnr

161

Poststed

ALVERSUND

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.

161

Poststed

ALVERSUND

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Festenr.

Slgn.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr.

Sign.

Festenr,

Sign.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

Seksjonsnr.

1

Seksjonsnr.

1

Seksjonsnr.

2

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers navn

Frank Georg Fosse

Adresse

Stølen 46
Postnr.

5911

Poststed

ALVERSUND
Personlig lvittenng for

samtykke til tiltaket

Dato

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/festers navn

Rune Kvamme

Adresse

Stølen 44
Postnr.

5911

Poststed

ALVERSUND
Personlig kittening for

samtykke ti tiltaket

Dato

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/festers navn

ngunn Mestad

Adresse

Stølen 22
Postnr.

5911 ALVERSUND
'Personlig kvittering for Dato

samtykke mtiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/festers navn

Kåre Jens Mestad

Adresse

Stolen 22

Postnr.

5911
i Personlig kvittering for Dato

, samtykke ti tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/festers navn

aslaug Langedal

Adresse

Slølen 24
Posinr.

5911

\
Sien .,

«
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Poststed

ALVERSUND

Poststed

ALVERSUND
Personlig kittening for

samtykke til tiltaket

Dalo sendt e-pos1

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

I,Jee de! ktistres podktterng

RA, 0082 62 41 B

Dato send1 e-posl

Kvittering vedlegges

Postsledets reg.nr.

Borne  de!  khistigs a  kflerig

9A 0082 6212 1NO

Dato sendl e-posl

Kvittering vedlegges

· Poststed Poststedets reg.nr.

tonne de! titres pA uittorntg

RA 0082 6213 5NO

Dalo sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

s. RA 0082 6214 9NO

Dato sendt e-posl

Kvittering vedlegges

Dato

Poststedets reg.nr.

[Jenne del klisires p# kwittering

RA 0082 6215 2NO
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatte-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter a ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke  til  tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. Bnr. Festenr, Seksjonsnr Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 137 188 LINDÅS

byggested Adresse Postnr, Poststed

Stølen 34 5911 ALVERSUND

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr, Seksjonsnr. Eiers/lesters navn

137 333 1 Sonja lsdal

Adresse Adresse

Staten 28 A Stølen 28 A

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvfttering for Dato

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Eiers/festers navn

137 333 2 Renate Eknes

Adresse Adresse

Stølen 28 B Stølen 28 B

Postnr. Poststed Postnr, Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig littering for Dato Sign. Personlig vittenng for Dato

mottatt varsel samtykke til tillaket

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjansnr. Eiers/festers navn

137 333 3 erete Skjold

Adresse Adresse

Stølen 28 C Stølen 28 C

Postnr. Poststed Postnr. Postsled

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dato Sign. Personligkvittering for Dato

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

137 333 4 Tonje Ormark

Adresse Adresse

Stølen 28 D Stølen 28 D

Postnr. Poststed Poslnr. Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dalo Sign. Personlig· kvitteringfor Dato

mottatt varsel samtykketil tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjons nr. Eiers/festers navn

137 333 5 nette Skorpen

Adresse Adresse

Stølen 30 A Stølen 30 A

Postnr. Poststed Pos1nr. Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dalo

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: __ ;),.-,__· __ Sign.

Blankett 5156 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07. 015

Dalo sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.
Duo de! ishe littering

R 0082 6216 6N

Dato sendt e-posl

Kvittering vedlegges

Poslsledets reg.nr.
Denne del ktgtres p& villerig

R 0082 6217 0NO

Dato  sendt  e-post

Kvittering vedlegges

Poststedetsreg.nr.

Den del I4islres  p#  kvitlenin,

Sig. RA 0082 6218 3N

Dato sendte-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg nr.

Denne def kistres p ktteing

RA 0082 6210 7NO

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.
Denne den kiisires p niering

RA 082 6220 6NO
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

r
V

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatte-post menes ene-post tra nabolgjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekfe1telse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. Bnr. Feste nr. Seksjonsnr. Bygnings nr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 137 188 LINDÅS

byggested Adresse Posfr Poststed

Stølen 34 5911 ALVERSUND

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Naba-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

137 333 6 Anne-Bente Haaland

Adresse Adresse

Stølen 30 B Stolen 30 B

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dalo Sign. Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Feste nr. Seksjonsnr. Eiers/lesters navn

137 333 6 Morten Kvamme

Adresse Adresse

Stølen 30 8 Stølen 30 B

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel , samtykke tif tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Elers/lesters navn

137 333 7 on-Mikal Arnevig Brekkhus

Adresse Adresse

Stolen 30 C Stølen 30 C

Postnr. Poststed Postnr. i Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvitteringfor Dato Sign. Personlig kvittering for Dato

moUatt varsel [ samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendam Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Eiers/testers navn

137 333 7 Kjersti Susann Førde Flatøy

Adresse Adresse

Stølen 30 C Stølen 30 C

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvitteringfor Dato Sign. Personlig kvitteringfot Dato

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiers/festers navn

137 333 8 ndre Skurtveit

Adresse Adresse

Stølen 30 D Stølen 30 D

Postnr. Poststed Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND 5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dalo

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: = Sign.

Blenkett 5156 Bokml © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Deanne def list pd kuttering

RA 082 6221 ON

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Pos1sledets reg.nr.

Denne del klitres p8 kvillering

RA 0082 6222 3N0

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dene dei khistres A kvdteing

RA 0082 6223 7ND

Dalo sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

ere def kljetr9s pd ktter  in

Si, RA 0082 6224 5NO

Dato sendte-post

Kvittering vedlegges

Poslstedets reg.nr,

De de klistres p kilterin;

Si RA 082 6225 4N
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

I
illlli

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatte-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. Bnr. Feslenr Seksjonsnr. Bygnings nr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 137 188 LINDAS

byggested Adresse Postnr Poslsled

Stølen 34 5911 ALVERSUND

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendomNabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr,

137 351

Adresse

Stølen
Postnr Poststed

5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Da1o

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Sign.

Gnr. Bnr. Festenr.

137 653

Adresse

Stolen 19
Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND
Sign.

Seksjons nr.

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

137 608

Adresse

Stølen
Postnr. Postsled

5911 ALVERSUND
Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

137 608

Adresse

Stølen
Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND
Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel I

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr. Bnr. Feslenr. Seksjonsnr.

137 653

Adresse

Stølen 19
Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND

Seksjonsnr,

Eiers/festers navn

Lindås tomteselskap

Adresse

Hagellia 4
Postnr. Poststed

6863 LEIKANGER
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers navn

Hordaland Fylkeskommune

Adresse

Postboks 7900
Postnr. Poststed

5020 BERGEN
Personlig littering for

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers navn

tatens vegvesen Region vest

Adresse

Askedalen 4
Postnr. Poststed

6863 LEIKANGER
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers navn

Tone Margrehle Berland Furustøl

Adresse

Stølen 19
Postnr.

5911 ALVERSUND
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers navn

le Fredrik. Skulstad

Adresse
Stølen 19
Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dalo

samtykke til tillaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger •

Blankett 5156 Bokma! @ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.02015

\/  c)
'C

Poststed

Dalo sendte-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Denne del klistres pakutteiung

RA 082 6226 8NO

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Dato

Poststedets reg.nr.
Dene  de ktstee  A otter

RA 082 6227 1v

Dato send e-post

Kvittering vedlegges

Poslsiedetsrea.nr.

fenne de] di&free pd kwittef9

RA 082 6228 5NO

Dalo sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets rea.nrt
[erne de! klistres n%kvilleing

RA 0082 6229 9NO

Dato sendte-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Denne del klistves p# knttering

RA 0082 8230 8NO
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvittering for mottatte-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekre1ter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gnr. Bnrt. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 137 188 LINDÅS

byggested Adresse Postnr. Poststed

Stolen 34 5911 ALVERSUND

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av nabo-IgjenboereiendomNabo-/gjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr.

137 658

Adresse

Stolen 21
Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND

Seksjonsnr.

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottaft varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr, Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

137 658

Adresse

Stølen 21

Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND

Personlig kvittering for Dato Sign

mollalt varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gm. Bnr Feslenr. Seksjonsnr.

137 98

Adresse

Stølen 26 A
Postnr, Poststed

5911 ALVERSUND
Personlig kvittering for Dalo Sign.

mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. Bnr. Festenr, Seksjonsnr.

Adresse

Postnr. Postsled

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

C

Samlet antall sendinger: } Sign./
i

Eiers/lesters navn

Gunnbjørg Vedå

Adresse

Stolen 21
Postnr,

5911

Poststed

ALVERSUND
Personlig lvittering !or

samtykke Iii tiltaket

Postnr, Poststed

Dato

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/festers navn

Ole Roald Vedå

Adresse

Stolen 21

5911 ALVERSUND
Personlig kvittering for Dalo

'samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/festers navn

rvid Rikstad
Adresse

Stølen 26 A
Postnr. Poststed

5911 ALVERSUND
Personlig kittening for Dato

, samtykketit tiltake1

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. Poststed

Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Dato

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/esters navn

Adresse

Postnr.

Personlig kvittering for

samtykke til 1iltaket

Blanket 5156 Bokm! @ Utgitt av Direkloratet for byggkvalitet  1.07.'2015

Pststed

(

Dato

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets rea.nr,
Jenne de] kIitties pd kittening

Si RA 0082 6231 1NO

Dalo sendte-post

Kvittering vedlegges

Poststedels req.nr.

en>  de! listres p? kvitlein

RA 0082 68232 5NO

Dalo sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr

Denne del litres p& kvilterng

RA 0082 6233 9NO

Dalo sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr,

Sign.

Dato sendte-post

Kvittering vedlegges

Postsledets reg nr.

Sign.
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arkoconsult
Lindås kommune
Avd. byggesak
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Arkoconsult AS
Postboks I 03

529 I Valestrandsfossen
Telefon: 56 39 00 03

Telefaks: 56 19 11 30
E-post: post@arkoconsult.no

www.arkoconsult.no

Dykkar ref. : Varref.:
Nina Søvik Mjømen

Dato:
02.05.2016

KOMMENTAR TIL NABOMERKNADAR  I  SAMBAND MED SØKNAD OM
DISPENSASJON VED GBNR. 137/188 - ALVERFLATEN  -  LINDAS KOMMUNE

Saksforhold:
Arkoconsult AS nabovarsla tiltak ved Gbnr. 137/188 den 09.11.2015. Vi varsla då om alle dei

ulike tiltaka innanfor planområdet. I fyrste omgang vart det søkt om dispensasjon frå planen

sitt krav til utbyggingsavtale. Dette vart gjeve i vedtak av 05.04.2016. I denne omgang søker

vi om dispensasjon frå planen si fastsette byggegrense i samband med utarbeiding av

parkeringsplassar til 3 tomannsbustadar på eigedomen.

Vi har motteke 1 merknad. Vi kommenterer berre dei punkta i merknaden som relaterer seg til

denne søknaden. For punkt 1 i merknaden viser vi til kommentarar sendt inn saman med

søknad om dispensasjon frå krav til utbyggingsavtale. For merknaden i sin heilskap vises det

til vedlegg Q-1.

2 Kommentar til nabomerknad Tone Furustøl o Ole Fredrik Skulstad  -  bnr. 137/653

Merknad

Lite heldig % dispensere fr%
byggegrense. Det er i dag stort
trykk p% eksisterande kryss og
planar for dette er ikkje klare
end%. Ein treng dermed arealet
for % kunne finne ei betre
løysing. Arealet som ansvarleg
sokar ynskjer % nytte vil
negativt verke inn p% framtidig
utbygging/forbetring av
krysset, helse, milj9, tryggleik
og tilgjenge.

Ved å ikkje gje dispensasjon vil
tiltakshavar måtte tenke nytt
for plassering av
parkeringsplassar, boss og
post. Noverande plassering er
svært uheldig. Ynskjer dette
plassert s% langt vekk fr% Gbnr.

Ti/vising

Nabomerknad
s. 1 og 2, pkt.
2.

Kommentar

Slik vi les merknaden frå nabo ser det ut til at
det opphaveleg er reguleringsplanen dei har
merknadar til og ikkje tiltaket med naudsynte
dispensasjona r.

Vi vil vise til at tiltaket i all hovudsak er i tråd
med gjeldande reguleringsplan. Dispensasjon
frå byggegrense i samband med
parkeringsplassar til felt B3 er ein liten
dispensasjon som ikkje far innverknad p
plassering av andre tiltak som intern veg,
avkoyrsle, boss eller post. Slike tiltak er klart
plassert i reguleringsplankartet og skal
gjennomfrast shik vist. Det er for seint %
korne med slike merknadar når
reguleringsplanen allereie er stadfesta og
rettskraftig. Manglande dispensasjon vil s%leis
ikkje på nokon måte føre til at tiltakshavar må
tenke nytt i forhold til plassering av anna enn
parkeringsplassane.

Firma:
Arkoconsult AS

Forretningsadresse:
Fossen Senter

Postadresse:
Postboks I 03
5291 Valestrandsfossen

Foretaksregisteret:
Org. Nr: 997 089 782



arkoconsult
137/653  som mogleg. Viser
også til at plassering av
avkayrsle er uheldig. Vil også
ha avkoyrsle plassert så langt
vekk frå eiga tomt som mogleg.

Avkyrslesituasjonen er ogsa i trad med plan.
Det er derfor ikkje heilt klårt kva naboen her
meiner med at planane for dette er uavklarte.
Vi finn det lite sannsynlig at dispensasjon her
vil ha negative innverknad inn på framtidig
utbygging/forbetring av krysset, helse, miljø,
tryggleik og tilgjenge. Dette er en eigedom
med felles uteareal. Vegen og krysset er til eit
gatetun/koyrbar gangveg. Vegen er s#leis
ikkje laga for gjennomkoyring eller store
trafikkmengder. Det er dermed avgrensa kor
mykje trafikk denne avkoyrsla vil få.

At det blir dispensert frå byggegrensa internt
på Gbnr.  137/188  vil såleis ikkje ha negativ
konsekvens for naboane.

Vi vil også vise til illustrasjonsplanen som
ikkje er rettsleg bindande men som er
utforma med utgangspunkt i
reguleringsplanen. Ein bor såleis kunne legge
til grunn at tiltak som er i tr%d med denne
ogs% er i tr%d med reguleringsplanen.
Illustrasjonsplanen er også tilgjengeleg for
alle slik at naboane og dei må forvente at
tiltak i tråd med illustrasjonsplanen vil bli
gjennomført. Dei kan heller ikkje forvente at
areal vist som parkering i illustrasjonsplanen
skal kunne nyttast til anna formål.

4 Avslutning
Etter dette kan vi ikkje sjå at det er noko i merknaden som bør gjevast særlig vekt her. Vi er

av den oppfatning at dispensasjon frå fastsett byggegrense i denne saka ikkje vil tilsidesette
omsyna bak regulering av byggegrense. Viser til dispensasjonssøknaden i sin heilskap.

Det kan synast som om naboane i stor grad ikkje er nøgde med reguleringsplanen og
tilhøyrande illustrasjonsplan. Dette er ikkje relevant for dette stadiet av prosessen. Vi ber

derfor om at dispensasjon blir gjeve slik at ein kan gjennomføre tiltaket slik
illustrasjonsplanen viser.

Dersom det skulle være behov for ytterlegare informasjon om saka, ta gjeme kontakt på

telefon eller e-post for raskt svar.

Med

Nina Søvik Mjø
Jurist, Byggesak

ilsen/Be t Regil-'" l
darkoconsut
Fossen Senter, Postboks 103

501 Valestrandsfossen
5rant. 097 009 782

Direkte:  +47 56390003 ]  Mobil:  44799245581
Fax: 447 56191130

n

Epost:  nina arkoconsult. no
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