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Dispensasjon frå plan- og bygningslova § 1-8 for etablering av 
avløpsanlegg - gbnr 58/42 Lygre indre 

Administrativt vedtak. Saknr: 237/18 
 
Tiltakshavar: Laila Mjanger 
Ansvarleg søkjar: Hjelmås Vvs AS 
Søknadstype: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett etter plan- og bygningslova 

(pbl.) §§ 20-1 og 20-3. 
 
 
Tiltak 
Saka gjeld søknad om etablering av felles avløpsanlegg for eigedomen gbnr 58/42, 58/114, 58/119, og 
58/129. Det skal etablerast felles minireinseanlegg og utsleppsleidning til sjø.  
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Saka omfattar søknad om dispensasjon frå plan- og bygningslova § 1-8, søknad om utsleppsløyve og søknad 
om løyve til tiltak.  
 
Det vert elles vist til søknad først mottatt 12.07.2017og revidert søknad mottatt 28.02.2018. 
 
Sakshandsamingsfrist 
Søknaden var komplett og klar for handsaming den 28.02.2018 og frist for sakshandsaming etter plan- og 
bygningslova (pbl.) § 21-7 jf. SAK 10 § 7-2 er 12 veker frå denne dato, dvs 23.05.2018. 
 
Planstatus 
Eigedommen ligg i område som er omfatta av reguleringsplanen for Buskneset hytteområde med planid 
1263-07021985.  Reguleringsplanen  har ikkje fastsett byggjegrense mot sjø og tiltak som skal etablerast 
innanfor 100-metersbeltet langs sjø krev difor at det vert søkt om og gitt dispensasjon frå § 1-8 i plan- og 
bygningslova.   
 
Det vert vurdert at etablering av anlegget elles er i samsvar med gjeldande plan.  
 
Dispensasjon 
Det er søkt dispensasjon med slik grunngjeving:  
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Uttale frå anna styresmakt 
Det er ikkje henta inn uttale frå anna styresmakt. 
Kommunen legg til grunn at søknad om dispensasjon på grunn av tiltaket sin art og plassering ikkje skal 
sendast på høyring til Fylkesmannen i Hordaland, jf. fylkesmannen sitt brev av 31.01.2012. Fylkesmannen i 
Hordaland får vedtaket til klagevurdering. 
 
Bergen og omland havnevesen har i vedtak datert 08.08.2017 gitt løyve til etablering av pumpeleidning i sjø 
frå gbnr 58/42 og fram til gbnr 58/2 og i vedtak datert 28.11.2017 gitt løyve til etablering av 
utsleppsleidning frå reinseanlegget.  
 
Nabovarsel 
Tiltaket er nabovarsla i samsvar med pbl. § 21-3.  
Det ligg føre merknader frå eigar av gbnr. 59/2 ved brev datert 06.11.2017 ( etter opprinnleg nabovarsling),  
og 29.12.2017 (etter utsend nabovarsel knytt til søknad om dispensasjon. 
  
Eigar av gbnr 59/2 skriv i brev datert 06.11.2017: 
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Eigar av gbnr 59/2 skriv i brev datert 29.12.2017 følgjande: 
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Eigar av gbnr 59/11 skriv  i brev datert 26.02.2018, som er send inn etter at nabofristen er ute, kome med 
følgjande merknad i saka: 
 

 
 
Ansvarleg søkjar har kommentert nabomerknad ved brev datert 27.02.2018. Ansvarleg søkjar opplyser at:  
 

 

 
 
Plassering 
Plassering av tiltaket er vist i situasjonsplan datert 24.10.2017. 
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Privatrettslege tilhøve  
Det ligg føre erklæring med løyve til å plassera anlegget på eigedomen gbnr 58/2, jf erklæring tinglyst 
19.07.2017 og erklæring om felles solidarisk ansvar, jf erklæring tinglyst 19.07.2017. 
 
 
VURDERING 
Dispensasjon  
Det er to vilkår som må vera oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2. For det første må dei omsyna 
som ligg bak føresegna det vert dispensert frå ikkje verta vesentleg sett til side. For det andre må fordelane 
ved å gje dispensasjon vera klart større enn ulempene, etter ei samla vurdering. 
 
Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, og det bør ikkje 
gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale 
til søknaden, jf. pbl. § 19-2 (4). Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på 
dispensasjonen sine konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge. 
 
Kommunen kan setja vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må liggja innafor ramma av dei omsyn 
lova skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til dømes slik at 
vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulemper dispensasjonen kan medføra, jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-
85) s 102. 
 
Omsynet bak byggjeforbodet i strandsona er å gje strandsona eit særskilt vern og halda ho fri for tiltak for å 
sikra allmenta sine interesser, spesielt ferdsle og friluftsinteresser, landskapsomsyn og verneinteresser. 
 
Omsøkte tiltak gjeld etablering av felles avløpsanlegg for 4 hytter innanfor regulert område.  
Området er ikkje utbygd med offentleg avløpsanlegg og det ligg heller ikkje føre konkrete planar om slik 
utbygging. Avløpssituasjonen i området må løysast ved etablering av private anlegg.   
 
Den omsøkte reinseløysinga,  som stettar reinsekrava til utslepp i følsamt og normalt område med 
brukarinteresser, må vurderast i forhold til resipient og brukarinteresser.  Det er utfordringar knytt til 
utslepp av kloakk til sjø i dette området då området har låg vassutskifting og det er friluftsinteresser  knytt 
til mellom anna bading som må ivaretakast.  
 
I dette tilfelle vurderer administrasjonen at omsøkt plassering kan gje uheldige verknadar og at 
utsleppsleidningen må førast ut av Bergfjordvågen til område der det er større djupne og betre 
vassutskifting. På denne måten vil også badeinteressene i området verta ivaretatt. Det vert sett krav om at 
utsleppsleidningen må førast ut av Bergfjordvågen på 10 meter djupne og plasserast minst 100 meter frå 
allmenn nytta badeplass.  
 
Administrasjonen vurderer at omsynet bak byggjeforbodet i strandsona ikkje vert vesentleg sett til side på 
vilkår av at utsleppspunktet vert endra som skildra over. Det er i vurderinga også lagt vekt på at 
reinseanlegg og avløpsleidningar skal gravast ned og at terrenget skal reetablerast og at tiltaket såleis ikkje 
vil gje negative verknader i forhold til allmenne interesser eller landskapsomsyn. Det vert her vist til skriv 
frå Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 10.06.2015, som mellom anna gjeld dispensasjon 
ved etablering av leidningar i grunnen i strandsona.  
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I vurderinga av fordelar og ulemper har kommunen særleg lagt vekt på at det vert etablert eit felles 
avløpsanlegg  i tråd med gjeldande krav og at etablering av anlegget skal utførast slik at allmenne interesser 
i minst mogleg grad vert skadelidande. Føremonene ved tiltaket vert vurdert større enn ulempene. 
 
Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje dispensasjon frå § 1-8 i plan- og 
bygningslova er oppfylt.  
 
Nabomerknad 
Merknader frå naboar på gbnr 59/2 og 59/11 gjeld i hovudsak konsekvensar ved omsøkte utslepp i forhold 
til badeinteresser og vasskvalitet.  Administrasjonen vurderer at vilkåra sett i dispensasjonsvurderinga 
ivaretar merknadar i saka frå naboar.  
 
Når det gjeld andre merknader frå eigar av gbnr 59/2 har vi følgjande kommentar: 
 

 Avløpsreinseanlegget skal etablerast for fire fritidseigedomar, dvs. gbnr 58/42, 58/114, 58/119 og 
58/129. Det vert ikkje søkt om utsleppsløyve for gbnr 58/128. 
 

 Etablering av pumpeleidning i sjø er godkjend etter hamne- og farvasslova. Krav til etablering  og 
merking av leidning i sjø er sett gjennom Bergen og Omland Havnevesen si handsaming av 
søknaden.  Plassering av pumpeleidning i sjø vert godkjend. 

 

 Omsøkt utslepp er reinsa i minireinseanlegg som har ei reinsegrad som er vesentleg høgare enn 
utsleppet frå Bergfjord camping der utsleppet er reinsa i slamavskiljar. Det ligg følgjeleg  ulike 
vurderingar til grunn for utsleppspunktet i desse sakene. 

 

 Når det gjeld merknader knytt til reguleringsplanen sine planføresetnader om avlaup og privet er 
dette skildra under planføresetnadane til planen. Administrasjonen vurderer at 
reguleringsføresegnene  i seg sjølv ikkje set noko forbod mot etablering av utslepp for svartvatn.  

 
 
Vurdering etter naturmangfaldslova 
Kommunen har vurdert prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldslova. Kommunen har mellom anna sjekka det 
aktuelle arealet i www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no og nytta rettleiing frå Fylkesmannen i 
Hordaland. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil kome i konflikt med naturmangfaldslova.  
 
 
VEDTAK 
 
Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå plan- og bygningslova § 1-8 for 
etablering av felles avløpsreinseanlegg og stikkleidningar på følgjande vilkår: 
 
Utsleppet frå avløpsreinseanlegget skal førast ut av Bergfjordvågen og til 10 meter djupne. 
Minste avstand til allmenn nytta badeplass skal vera 100 meter. 
 
 
Mynde 
Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og 
gjeldande delegeringsreglement. 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Klage 
Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til 
kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen 
er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det 
vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Føretak som har fått avslag 
på søknad om ansvarsrett har særskilt rett til å klage over dette vedtaket. Før det kan reisast søksmål om 
vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.  
 
Kopi av dette vedtaket, samt andre saksdokument, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. 
Ved all vidare kontakt i denne saka, referer til saknr.: 17/2209 
 
Ansvar 
Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd med føresegner gjeve i eller i medhald av 
plan- og bygningslova, jf. pbl. § 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner gjeld 
føresegnene før løyvet. Vedtak etter plan- og bygningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve, jf. 
pbl. § 21-6. 
 
Bortfall av løyve 
Om byggearbeidet ikkje er sett i gang innan 3 år etter at dette løyvet er gitt, eller vert innstilt i lengre tid 
enn 2 år, fell løyvet bort, jf. pbl. § 21-9. Dette gjeld også dispensasjonsløyvet. 
 
Avfall 
Alt avfall som tiltaket fører med seg skal leverast til mottak godkjent av forureiningsstyresmakta.  
 
Mellombels bruksløyve/Ferdigattest 
Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i 
bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre. 
 
 
 
Med helsing 
 

 

Siril Sylta  Anne Lise Molvik 
avdelingsleiar rådgjevar 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
 

Kopi til: 
Bergen og omland havnevesen Postboks 6040 5892 BERGEN 
Frank Rune Nesse Festevegen 273 5912 SEIM 
Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 
Laila Mjanger Fantoftneset 9 5072 BERGEN 
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