
Fra: Bilskade <Bilskade@kniftrygghet.no> 
Sendt: 11. desember 2017 07:36 
Til: Erik Knag Johannesen 
Emne: SV: [Skadenr PRO-309240] Regresskrav Meland Rådhus - vår 

ref:119196 
 
Hei 
 
Er det netto krav vi skal betale til dere? 
 
Hvis dere ikke er mva. pliktig, må vi også få stilet faktura fra takstmann. 
 
Fint om dere kan skrive summen vi skal innbetale til Meland kommune og hvilken referanse vi skal 
henvise til. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Sven-Arne Hansen  |  Senior Skadebehandler  
Knif Trygghet Forsikring AS  |  Sven-Arne.Hansen@kniftrygghet.no   

Møllergt. 39 |  0179 Oslo  |  www.kniftrygghet.no  |  Tlf: +47 23 68 39 52 

 

 

 

Fra: Erik Knag Johannesen [mailto:Erik.Knag.Johannesen@meland.kommune.no]  
Sendt: 24. november 2017 16:06 
Til: Sven-Arne Hansen <Sven-Arne.Hansen@kniftrygghet.no> 
Emne: VS: [Skadenr PRO-309240] Regresskrav Meland Rådhus 

 
Viser til sak nedenfor og vedlagte dokumenter. 
 

Vi ber om ar oppgjør innbetales til Meland kommunes konto: 1503.18.83722 

 

Hører fra deg dersom det skulle være spørsmål. 

 
 
Med venleg helsing 
 
Erik Knag Johannesen 
Bygg og eigedomsforvaltar 
Tlf: 5617 1000/56171191.  
E-post:  erik.knag.johannesen@meland.kommune.no 

 
Sjå brosjyren vår 
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Fra: skade@protectorforsikring.no [mailto:skade@protectorforsikring.no]  

Sendt: 2. november 2017 12:32 
Til: Erik Knag Johannesen 

Emne: [Skadenr PRO-309240] Regresskrav Meland Rådhus 

 

Hei Erik. 

 

Viser til skade ved påkjørsel. 

 

Som avtalt i mail 23.02 så gjøres skaden opp mellom dere og motparts selskap da skaden er 

under egandel, men vi skulle bistå med utbedring og ansvarserkjennelse. 

 

Vedlagt er dokumentasjonen dere behøver som består av ansvarserkjennelse fra KNIF samt 

fakturaene i saken som utgjør kravet deres. 

 

Det som gjenstår fra deres side er å sende mail til KNIF med kopi av disse fakturaene samt 

kontonummer som de skal refundere erstatningen til -husk at kravet for takstfaktura er eks 

mva da dere har momsfradrag. 

 

Vi avslutter med dette saken fra Protector sin side. 

 

  

Med vennlig hilsen 

 

Salim Zeyan | Skadebehandler 
Protector Forsikring ASA | Støperigata 2 | Pb 1351, Vika | 0113 Oslo 

Tlf: +47 46 54 83 89 

skade@protectorforsikring.no | www.protectorforsikring.no 

 
 

-------- Original message -------- 

Hei 

Vi erkjenner ansvar. Vår kunde er mva pliktig. 

 

Med vennlig hilsen 

Sven-Arne Hansen | Senior Skadebehandler 

Knif Trygghet Forsikring AS | Sven-Arne.Hansen@kniftrygghet.no<mailto:Sven-

Arne.Hansen@kniftrygghet.no> 

Møllergt. 39 | 0179 Oslo | Feil! Hyperkoblingsreferansen er ugyldig.> | Tlf: +47 23 68 39 

52 
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Fra: Salim Zeyan [mailto:salim.zeyan@protectorforsikring.no] 

Sendt: 23. februar 2017 13:18 

Til: Bilskade <Bilskade@kniftrygghet.no> 

Emne: [Skadenr PRO-309240] Regressvarsel 

 

Deres skadenummer: ?? SU46994 

Vårt skadenummer: 309240 

Hei, 

Se vedlagt regressvarsel -Erkjenner dere ansvar? 

  

Med vennlig hilsen 

Salim Zeyan | Skadebehandler 

Protector Forsikring ASA | Støperigata 2 | Pb 1351, Vika | 0113 Oslo 

Tlf: +47 46 54 83 89 

Claims.Ting@protectorforsikring.no<mailto:Claims.Ting@protectorforsikring.no> | Feil! 

Hyperkoblingsreferansen er ugyldig.> 

[Protector logo] 
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