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96/79 -  Fotland - Søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge  
 

Vedlegg: 
2021013_VedleggB1-Dispensasjon,revB 
7_KART_Situasjonsplan_2021013_VedleggD2-KPA.pdf 
8_KART_Situasjonsplan_2021013_VedleggD3-Flyfoto.pdf 
9_KART_Situasjonsplan_2021013_VedleggD4-Sjokart.pdf 
10_KART_Situasjonsplan_2021013_VedleggD1-Situasjonsplan.pdf 
96-79 situasjonskart 1-1000 
96-79 kommuneplan 1-1000 
96-79 kommuneplan 1-5000 
96-79 ortofoto 1-1000 
96-79 ortofoto 1-5000 
NVE si fråsegn - Søknad om dispensasjon frå kommuneplan - Utlegging av flytebrygge - Gnr 97 bnr 79 
- Osterøy kommune 
Uttale - Osterøy - 96/79 - Fotland - utlegging av flytebrygge - dispensasjon 
Uttale dispensasjonssøknad - utlegging av flytebrygge - gbnr 96/79 
KU-sjø-og-strandsoneplan-side 60-72 
 

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: 
"Kommunen gjev ikkje dispensasjon frå plan- og bygningslova §§ 11-6, 11-7 nr. 1 og 6 og 11-9 nr. 1 
og 5 til utlegging av flytebrygge på gnr. 96 bnr. 79, jf. plan- og bygningslova § 19-2." 
 
Grunngjeving: 
Omsyna bak regelen det er søkt om dispensasjon i frå og omsyna i føremålsreglane i lova vert 
vesentleg tilsidesett. 
Etter ei samla vurdering er ulempene med å gje dispensasjon større enn fordelen. 
Sjå i tillegg rådmannen si vurdering. 
 

 

Plan- og kommunalteknisk utval - 053/21 
 

PL - behandling: 
Alf t Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett for synfaring." 
 
AVRØYSTING - synfaring 



 

 

Framlegget vart vedteke med 4 røyster (1AP,1SP,1FRP,1MDG) mot 1 røyst (1SP) 
 
Møteleiar gjorde slikt framlegg: "Grunna synfaring i saka, vert fristen for kommunen si 
sakshandsaming utsett til 10.09.21, jfr. byggesaksforskrifta § 7-3." 
 
AVRØYSTING 
Framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
 

PL - vedtak: 
"Saka vert utsett for synfaring. 
Grunna synfaring i saka, vert fristen for kommunen si sakshandsaming utsett til 10.09.21, jfr. 
byggesaksforskrifta § 7-3." 
 
 

Plan- og kommunalteknisk utval - 065/21 
 

PL - behandling: 
Saksopplysning: Søkjar har trukket søknad. 
 
 

PL - vedtak: 
Saka vert ikkje handsama då søknaden vart trukket av søkjar før møtet. 
 
 

Saksopplysningar: 
Politisk handsaming 
Saka skal avgjerast i plan- og kommunalteknisk utval. 
Dersom plan- og kommunalteknisk utval gjev dispensasjon, skal vedtaket sendast til statlege og 
regionale styresmakter til klagevurdering.  
 
Saksopplysningar 
Eigedom: Gnr. 96 bnr. 79 Fotland. 
Tiltakshavar: Fjordslottet eiendom AS. 
Heimelshavar: Aslaug Skaret. 
Ansvarleg søkjar: Hansen & Eknes AS. 
Dispensasjonssøknaden motteken: 27.04.2021. 
 
Saka gjeld 
Saka gjeld søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge på gnr. 96 bnr. 79. 
 
Nabovarsel 
Tiltaket er nabovarsla i samsvar med pbl. § 21-3.  
Eigar av gnr. 96 bnr. 56 har i e-post av 24.03.2021 kome med merknader til tiltaket: 
 



 

 

 
 
Søkjar har kommentert nabomerknadene i e-post av 24.03.2021. 

 

 

 

 

 
 
Kommunen syner til mottekne nabomerknader og kommentarar. 
 
Planstatus 
Eigedomen ligg i uregulert område innanfor det som i kommuneplanen sin arealdel er definert som 
byggeområde sentrumsføremål – BS1. I område Fotlandsvåg BS1 kan det etablerast forretning, 
kontor eller bevertning i fyrste etasje og i etasjane over dette er det lov til å etablera bustad, 
overnatting, kontor, forretning og bevertning, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.33. 
 
Byggegrensa mot sjø ligg i dette området på arealføremålsgrensa sentrumsføremål, jf. grå stipla linje 
i plankart, jf. kommuneplanføresegn punkt 1.13. 
 
I sjø ligg arealet innanfor område bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone. Det er 
ikkje fastsett byggeområde i sjø for kai eller flytebrygge på denne eigedomen. Derimot er det avsett 
eit område for småbåthamn vest for gnr. 96 bnr. 79. Det er om lag 44 meter frå hjørnet på 
sentrumsføremålet på gnr. 96 bnr. 79 til området der småbåthamna VS2 byrjar. 



 

 

 
Dispensasjon 
Kommunen har motteke søknad om dispensasjon frå plankravet i kommuneplanføresegn punkt 1.2, 
arealføremåla i sjø og på land, og byggegrensa mot sjø i kommuneplanføresegn punkt 1.13. 
 
Grunngjeving for dispensasjonssøknaden er mellom anna: 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
Kommunen syner elles til motteken dispensasjonssøknad. 
 
Uttale 
Dispensasjonssøknaden er send til uttale til Fiskeridirektoratet – region vest, Kystverket, Noregs 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statsforvaltaren i Vestland, Stiftelsen museum vest og Vestland 
fylkeskommune. 
 
NVE har i brev av 27.05.2021 kome med fylgjande fråsegn: 
"NVE har ingen merknader til dispensasjonsspørsmålet." 
 
Statsforvaltaren i Vestland har i brev av 28.05.2021 kome med uttale til saka: 

 

 

 



 

 

 

 
 
Kommunen syner elles til mottekne uttalar. 
 
VURDERING 
 
Dispensasjon  
Det er to vilkår som må vere oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2. 
For det første må dei omsyna som ligg bak føresegna det vert dispensert frå ikkje verte vesentleg sett 
tilside. For det andre må fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene, etter ei 
samla vurdering. 
Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, og det 
bør ikkje gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve 
negativ uttale til søknaden, jf. pbl. § 19-2 (4). 
Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine 
konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge. 
Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må liggje innafor ramma av dei 
omsyn lova skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til 
dømes slik at vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulemper dispensasjonen kan medføre, jf. 
Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s 102. 
 
Omsynet bak byggjeforbodet i strandsona er å gje strandsona eit særskilt vern og halde den fri for 
tiltak for å sikre ålmenta sine interesser, spesielt ferdsle og friluftsinteresser, landskapsomsyn og 
verneinteresser. Desse omsyna vil, i varierande grad, og gjerde seg gjeldande på ein bygd eigedom. Til 
dømes vil landskapsomsyn, her landskapsestetikk, tilseie at fysiske inngrep og/eller anlegg i 
strandlina lyt avgrensast. 
 
Omsyna i føremålsreglane i lova er mellom anna å sikre at tiltak vert i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. 
 
Det er i dispensasjonssøknaden mellom anna synt til innspela som bygda gav til arbeidet med 
strandsoneplanen. 
 
Rådmannen syner til konsekvensutgreiing for kommunedelplan for sjø- og strandsone punkt 15 
småbåthamn og gjestehamn Fotlandsvåg, side 60-72. Innspelet gjeld fleire eigedomar inklusiv gnr. 96 
bnr. 79. Framlegg til nytt arealføremål var småbåthamn og gjestehamn. 
 
Utdrag frå konsekvensutgreiinga: 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
Rådmannen legg ut frå heradsstyret sitt vedtak, konsekvensutgreiinga og endeleg plankart til grunn 
at lokalitet for gjestehamn, småbåthamn og skyssbåtkai skal etablerast innanfor arealet som er 
merka småbåthamn VS2 i gjeldande plankart. 
 

Utsnitt frå gjeldande kommuneplankart: 



 

 

 
 
Rådmannen vurderer at dersom det skal vere aktuelt å etablere mellombels flytebrygge/gjestebrygge 
på eigedomen gnr. 96 bnr. 79, må denne eventuelt fjernast ved etablering av 
småbåthamn/gjestebrygge innanfor planområdet småbåthamn VS2. 
 

Utsnitt frå ortofoto: 

 
 
Fordelar med å gje dispensasjon vil mellom anna vere at Fjordslottet får etablert ei 
flytebrygge/gjestebrygge allereie i år, og på denne måten få auke talet på båtgjester til hotellet. 
 
Ulemper med å gje dispensasjon vil mellom anna vere at det vert etablert flytebrygge/gjestebrygge i 
strid med gjeldande plangrunnlag og tiltaket kan koma i konflikt med den framtidige småbåthamna 
VS2. 
 
Rådmannen vurderer at etablering av kai/flytebrygge/småbåthamn/gjestebrygge i Fotlandsvåg skal 
skje i samsvar med vedteken kommunedelplan for sjø- og strandsone. Det er gjort ei grundig 
vurdering av innspela til kommunedelplanen for sjø- og strandsone, og heradsstyret sitt vedtak må 
leggjast til grunn for plasseringa av tiltaket. 
 
Folkehelse 
Gjestehamn med privatbåtar som ligg til kai om kvelden og natta kan føre til aktivitetar, som til 



 

 

dømes omfattar feststøy. Dersom støy fører til redusert søvn kan dette påverke folkehelsa på ein 
negativ måte. 
 
Det kan vidare vere eit problem ved kryssing av veg frå/til flytebrygga og Fjordslottet, som kan føre til 
risiko for trafikkulukke grunna fleire fotgjengarar. 
 
Bygdeutvikling 
Rådmannen legg ut frå motteken informasjon til grunn at tiltaket er viktig for utvikling og drifta av 
Fjordslottet. Rådmannen vurderer at utvikling av gjestehamner i kommunen vil vere positivt for 
Osterøy som reiselivsmål, og auka aktivitet i bygdene kan på sikt gje auka tilreising. Tilrettelegging for 
gjester til hotellet gjev føretaket fleire inntektskjelder. For å sikra ei planlagt utvikling av 
gjestehamner i kommunen vurderer rådmannen at plasseringa av slike hamner må skje i samband 
med ein planprosess. På denne måten kan ein sikre medverknad og unngå store konfliktar i 
lokalsamfunnet. I Fotlandsvåg er det i gjeldande kommunedelplan for sjø- og strandsone kartfesta 
kvar gjestebrygga i Fotlandsvåg skal liggje, og det vil vere uheldig å etablere gjestebrygge i strid med 
planvedtaket. 
 
Hamne- og farvasslova 
For tiltak i sjø er det krav om søknad og handsaming etter hamne- og farvasslova § 14, 1. ledd, jf. § 
14, 2. ledd, 1. punktum. Før søknad om tiltak i sjø kan handsamast må det sendast inn informasjon 
om djupne, plassering av feste og type feste m.v. 
 
Vurdering etter naturmangfaldlova 
Kommunen har vurdert prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldlova. Kommunen har mellom anna 
sjekka det aktuelle arealet i www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no og nytta rettleiing frå 
Fylkesmannen i Hordaland. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil kome i konflikt med 
naturmangfaldlova.  
 
Delkonklusjon 
Utlegging av flytebrygge er i strid med gjeldande arealføremål i arealdelen i kommuneplanen. Sjølv 
om det i søknaden er synt til at dispensasjonen kan gjelde for ein tidsavgrensa periode på 10 år, vil 
omsynet til reglane det er søkt om dispensasjon i frå og omsyna i føremålsreglane i plan- og 
bygningslova verte tilsidesett ved tiltaket.  
 
Sjølv om hotellet vil ha fordelar ved at det vert høve til å ta i mot fleire gjestar frå båtar, vil ulempene 
ved etablering av gjestehamn kunne føre til at båtplassane vert nytta til overnatting og dermed verke 
negativt for dei fastbuande.  
 
I vurderinga av fordelar og ulemper har rådmannen særleg lagt vekt på at det er avsett eit område 
for småbåthamn med gjestebrygge vest for den staden tiltaket er søkt plassert. Det er difor ikkje 
nødvendig å ta i bruk eit anna areal i vågen enn det kommunedelplan for sjø og strandsona allereie 
opnar for. I tillegg har Statsforvaltaren i Vestland kome med negative uttale til saka. 
 
Etter ei samla og konkret vurdering finn rådmannen at vilkåra for å gje dispensasjon frå arealdelen i 
kommuneplanen ikkje er oppfylt. 
 
Konklusjon 
Rådmannen rår til at det ikkje vert gjeve dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen til utlegging 
av flytebrygge på gnr. 96 bnr. 79. 
 

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/


 

 

 
 


