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4/1 og 2 - Hauge - Søknad om dispensasjon - massedeponi 
Gloppemyra - vedtak 

Administrativt vedtak.  Saknr: 193/16 
  
Søknadstype:  
  
 

Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett etter plan- og bygningslova 
(pbl.) §§ 20-1, 20-2 og 20-4. 

 
 
Ansvarleg søkjar: Arkoconsult AS, Postboks 103, 5291 Valestrandsfossen. 
Tiltakshavar/fakturamottakar: Osterfjord maskinstasjon AS, 5283 Fotlandsvåg. 
Heimelshavar gnr. 4, bnr. 1: Jørund Vevle, Hauge, 5281 Valestrandsfossen. 
Heimelshavar gnr. 4, bnr. 2: Anders Hauge, Hauge 5281 Valestrandsfossen. 
Søknaden motteke: 24.06.2016. 
 
RÅDMANNEN SITT VEDTAK 

" I medhald av delegert mynde til rådmannen frå heradsstyret av 14.12.2011 vert det gjort slikt vedtak: 

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 19-2 og 19-3 gjev kommunen mellombels dispensasjon i 6 
månader, frå og med 26.06.2016 til og med 25.12.2016, på fylgjande vilkår: 

· Tiltaket kan ikkje ta til før kommunal planstyresmakt har motteke og godkjent driftsplan som 
syner kva type massar som skal deponerast, komprimering av massar og kontroll av massar. 

· Tiltaket kan ikkje ta til før kommunal planstyresmakt har motteke og godkjent tilfredsstillande 
plan for rassikring i anleggsperioden. 

· Tiltaket kan ikkje ta til før kommunal planstyresmakt har motteke og godkjent flytting og 
oppattsetting av registrert torvhus i området. 

· Deponering av massar og eller opparbeiding av veg/anleggsveg kan ikkje ta til før kommunal 
planstyresmakt har motteke og godkjent opparbeidd sedimentbasseng og eventuelle andre 
naudsynte tiltak i høve til avrenning mot bekk. 
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· Deponering av massar og eller opparbeiding av veg/anleggsveg kan ikkje ta til før kommunal 
planstyresmakt har motteke og godkjent alternative turstiar og sikring av tryggleiken til 
turgåarar i området. 

· Heile framlegget til mottekne førebelse reguleringsføresegner av 19.04.2016 for 
reguleringsplan Gloppemyra gjeld for tiltak på området og ved etablering av massedeponi. 

· Dersom krav i mottekne førebelse reguleringsføresegner av 19.04.2016 ikkje er oppfylt kan 
ikkje tiltak eller etablering av massedeponi ta til eller halda fram. 

· Når reguleringsplan Gloppemyra vert endeleg vedteken skal vidare etablering av massedeponi 
utførast i samsvar med vedteken reguleringsplan Gloppemyra, og rammeløyve av 25.03.2014 
saknr. 040/14 og igangsetjingsløyve av 25.06.2016 saknr. 192/16 fell bort, og det må sendast 
inn ny søknad om løyve til tiltak, jf. plan- og bygningslova § 20-1. 

· Vedtaket medfører ikkje føringar for det vidare planarbeidet med reguleringsplan Gloppemyra. 

· Vilkår frå Noregs vassdrags- og energidirektorat i brev av 27.07.2015 skal tilfredsstillast, jf. plan- 
og bygningslova § 21-5. 

· Vilkår frå Hordaland fylkeskommunen i brev av 02.09.2015 skal tilfredsstillast, jf. plan- og 
bygningslova § 21-5. 

Elles gjeld administrativt vedtak av 25.03.2014, saknr. 040/14 og administrativt vedtak av 25.06.2016 
saknr. 192/16, og alle vilkår som er stilt skal tilfredsstillast." 

 
 
 
Saksutgreiing: 

Tiltak 

Saka gjeld søknad om dispensasjon for massedeponi Gloppemyra. 

Det vert elles synt til søknad motteken 24.06.2016. 

Sakshandsamingsfrist 

Søknaden var klar for handsaming den 24.06.2016 og frist for sakshandsaming etter plan- og bygningslova 
(pbl.) § 21-7 jf. forskrift om byggesak (SAK) § 7-2 er 12 veker frå denne dato. 

Planstatus 

Eigedomen ligg i uregulert område innafor det som i kommuneplanen er definert som framtidig 
næringsverksemd. 

Det er krav om godkjend reguleringsplan, jf. kommuneplanføresegn punkt 1.1. Vidare er det krav om 
utbyggingsrekkefylgje for industriområde i kommunedelplan Hauge. 

Dispensasjon 

Søknad om dispensasjon er mellom anna grunngjeve med: 
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Kommunen syner elles til motteken dispensasjonssøknad. 

 

Uttale frå anna styresmakt 

Kommunen sende 07.07.2015 saka til uttale til Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, 
Statens vegvesen region vest og Noregs vassdrags- og energidirektorat. 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 27.07.2015 uttalt seg om dispensasjonssøknaden. 
Mellom anna meiner NVE at kommunen bør sjå etter løysingar der ein unngår å lukke bekken. Dersom det 
vert gjeve dispensasjon til tiltaket som søkt om, og bekken vert lukka, må Osterøy kommune sjå til at røyret 
får tilstrekkeleg kapasitet til å takle flaumvassføring i bekken. For alle vassdrag med nedslagsfelt mindre 
enn ca. 100 km² må ein rekne med minst 20 % auka flaumvassføring i løpet av dei neste 50 - 100 år. Dei kan 
ikkje sjå at det i denne saka skal vere naudsynt med ytterlegare handsaming etter vassressurslova. Det vert 
elles synt til motteken uttale. 

Hordaland fylkeskommune har i brev av 11.08.2015 synt til at det er nødvendig å gjennomføre ei synfaring 
for å vurdere om tiltaket kjem i konflikt med hittil ikkje registrerte kulturminne, og ved synfaringa vil ein ta 
stilling til om det er krav om ei arkeologisk registrering, og ber difor om at kommunen ikkje gjer vedtak i 
saka før dei har gjeve endeleg kulturminnefagleg fråsegn. I brev av 02.09.2015 har Hordaland 
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fylkeskommune synt til at synfaringa ikkje er gjennomført, på grunn av kort frist i samband med 
ferieavvikling. I fråsegna er det mellom anna synt til at det aust for planområdet er kjend eit torvhus frå 
1700-1724 som er sefrak-registrert (Sekretariatet for registrering av faste kulturminne i Noreg), og dei ber 
om at det vert teke omsyn til dette kulturminnet og eventuelle andre kulturlandskapstrekk som til dømes 
steingardar, bakkemurar, tufter, eldre vegfar m.m. Dei gjer merksam på at om det i samband med arbeid i 
marka kjem fram funn eller konstruksjonar som kan vere automatisk freda, må ein straks melde frå til 
Hordaland fylkeskommune. Alt arbeid må då stansast til rette forvaltingstyresmakt har vurdert funnet, jf. 
kulturminnelova § 8, 2. ledd. Ei slik gransking vil verte utført mindre enn tre dagar etter at dei har fått 
melding om funn. Det vert elles synt til motteken uttale. 

Statens vegvesen har i brev av 24.07.2015 uttalt at dei ikkje har vesentlege merknader i saka. 

Kommunen har ikkje motteke uttale frå Fylkesmannen i Hordaland. 

Kommunen har ikkje send den nye søknaden om dispensasjon til uttale. 

Nabovarsel 

Tiltaket er nabovarsla i samsvar med pbl. § 21-3.  

Det ligg ikkje føre merknader frå nabo. 

Plassering 

Plassering av tiltaket er synt i situasjonsplan datert 04.02.2014. 

Utsnitt frå situasjonsplan motteke 10.02.2014: 

 

 

Tilkomst, avkøyrsle og parkering 

Statens vegvesen har i brev av 10.03.2014 gjeve førehandstilsegn til etablering av mellombels avkøyrsle frå 
Fv. 566 til gnr. 4, bnr. 1 og 2. 

Statens vegvesen har i brev av 14.04.2015 gjeve løyve til bruk av mellombels avkøyrsle frå Fv. 566 til gnr. 4, 
bnr. 1 og 2. 
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Statens vegvesen har i brev av 24.07.2015 uttalt at dei ikkje har vesentlege merknader i saka. 

VURDERING: 

Dispensasjon  

Det er to vilkår som må vere oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2. 

For det første må dei omsyna som ligg bak føresegna det dispenserast i frå ikkje verte vesentleg tilsidesett. 
For det andre må fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene, etter ei samla 
vurdering. 

Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, og det bør ikkje 
gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale 
til søknaden, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine konsekvensar for 
helse, miljø, tryggleik og tilgjenge. 

Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må liggje innafor ramma av dei omsyn 
lova skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til dømes slik at 
vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulemper dispensasjon kan medføre, jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) 
s 102. 

Eigedomen ligg i uregulert område innafor det som i kommuneplanen er definert som framtidig 
næringsverksemd og det er krav om godkjend reguleringsplan, jf. kommuneplanføresegn punkt 1.1. 

Område inngår i utbyggingsrekkefylgje for industriområde i kommunedelplan Hauge. 

Det er difor krav om dispensasjon frå reguleringskravet i kommuneplanføresegn punkt 1.1 og 
utbyggingsrekkefylgje i kommunedelplan Hauge, jf. plan- og bygningslova §§ 11-9, nr. 1 og 4, 11-6 og 1-6.  

Kommunen har i vedtak av 25.03.2014, saknr. 040/14 gjeve 15 månader mellombels dispensasjon frå 
plankrav i kommuneplanføresegn punkt 1.1 og utbyggingsrekkefylgje for industriområde i kommunedelplan 
Hauge til utfylling av reine massar på gnr. 4, bnr. 1 og 2 innanfor område for framtidig næringsverksemd, jf. 
plan- og bygningslova §§ 19-2 og 19-3. Dispensasjonen gjeld i inntil 15 månader frå vedtakstidspunkt. 

Kommunen har i vedtak av 23.09.2015, saksnr. 104/15 forlenga mellombels dispensasjon med 12 månader 
for perioden frå og med 26.06.2015 til og med 25.06.2016. 

Plan- og kommunalteknisk utval gjorde vedtak om oppstart av privat reguleringsarbeid - Gloppemyra 
næringsområde gnr. 4, bnr. 1 og 2 i møte 12.03.2014, saknr. 019/14. 

Rådmannen la i vedtak av 25.03.2014 særleg vekt på at privat reguleringsarbeid av Gloppemyra har kome i 
gang og at dispensasjonssøknaden dermed gjeld mellombels dispensasjon fram til vedteken 
reguleringsplan. 

Kommunen etterlyste status for framdrift i reguleringsarbeidet med Gloppemyra næring i brev av 
10.02.2015. Det vart halde undervegsmøte 29.03.2015 og 08.05.2015. 

Kommunen gav i brev av 22.05.2015 melding om at planframlegget treng bearbeiding før det er klart for 1. 
gongs handsaming. 

Motteke førebels planskildring revidert 04.06.2015 rev. nr. C syner mellom anna at regulering av området 
har ein mellombels periode på inntil 10 år med deponering av massar for tilrettelegging med fyllmassar av 
planområdet for framtidig næringsområde, sjå punkt 3 og 3.1, side 22: 
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I motteke førebels planskildring revidert 19.04.2016 rev.nr. E er planskildringa endra på punkt 3.1, side 23: 

 

Rådmannen legg til grunn at plan- og bygningslova § 12-4, siste ledd vil gjelde for eventuelle framtidige 
tiltak i området, og at det bør fastsetjast ei tidsramme for kor lenge det skal vere høve til å deponere 
massar i området. 

 

I samband med deponering av massar er det i motteke førebels planskildring skissert ei løysing med 
driftsplanar som skal fornyast kvart 2. år, sjå punkt 3.1.3, side 22 og 23: 
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Rådmannen kan ikkje sjå at planskildringa er endra på dette punktet, jf. revidert planskildring av 
19.04.2016. 

Motteke førebels planskildring rev. 04.06.2015 syner utrekningar av trafikk og tilkøyring av massar, sjå 
punkt 3.1.1, side 22: 

 

Rådmannen kan ikkje sjå at planskildringa er endra på dette punktet, jf. revidert planskildring av 
19.04.2016. 

Motteke førebels plankart sist revidert 04.06.2015 syner mellom anna at eit stort område har ras- og 
skredfare. 

I motteke førebels planskildring er det gjort framlegg om rassikring under anleggsfase, sjå punkt 3.1.4, side 
23: 
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Rådmannen kan ikkje sjå at planskildringa er endra på dette punktet, jf. revidert planskildring av 
19.04.2016. 

Når det gjeld overvatn og avrenning er det i motteke førebels planskildring gjort framlegg om at bekken 
gjennom området skal leggjast mellombels i røyr, og seinare leggjast open vest for byggeområde, sjå punkt 
3.1.5, side 23 og plankart: 

 

Rådmannen kan ikkje sjå at planskildringa er endra på dette punktet, jf. revidert planskildring av 
19.04.2016. 

Rådmannen vurderer det som uheldig dersom det vert starta opp med tiltak og massedeponi i området før 
reguleringsplan for området er vedteken, utan at problemstillingar som er synleggjort i planprosessen vert 
teke omsyn til. 

Rådmannen vurderer at dersom det skal vere aktuelt å gje ny dispensasjon til massedeponi Gloppemyra, 
må det leggjast inn vilkår i samsvar med krav frå Osterøy kommune ved utarbeiding av reguleringsplan 
Gloppemyra. 

Rådmannen vurderer difor at mottekne førebelse planføresegner av 19.04.2016 må leggjast til grunn og 
innarbeidast som vilkår dersom det eventuelt skal gjevast dispensasjon i tiltak i området. 

Rådmannen vurderer at kravet til driftsplanar må gjelde for heile tiltaket, og at tiltaket ikkje kan ta til før 
kommunal planstyresmakt har motteke og godkjent driftsplan som syner kva type massar som skal 
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deponerast, komprimering av massar og kontroll av massar, jf. plan- og bygningslova § 19-2, 1. ledd, 2. 
punktum. 

Rådmannen vurderer at kravet til sikring gjeld i anleggsfasen, jf. plan- og bygningslova §§ 28-1 og 28-2, og 
at det må utarbeidast tilfredsstillande plan for rassikring i anleggsperioden. 

Rådmannen vurderer at deponering av massar og eller opparbeiding av veg/anleggsveg ikkje kan ta til før 
kommunal planstyresmakt har motteke og godkjent opparbeidd sedimentbasseng og eventuelle andre 
naudsynte tiltak i høve til avrenning i bekk, jf. plan- og bygningslova § 19-2, 1. ledd, 2. punktum. 

Dersom desse vilkåra vert stilt, vurderer rådmannen at kommunen kan gje mellombels dispensasjon i inntil 
6 månader, som gjeld frå og med 26.06.2016 til og med 25.12.2016, jf. plan- og bygningslova §§ 19-2 og 19-
3. Det kan ikkje påreknast ny eller ytterlegare forlenging av mellombels dispensasjon. 

Vurderingstemaet for rådmannen har vore om ein dispensasjon i saka vesentleg vil setje til side omsynet 
bak føresegna det vert dispensert i frå.  

Rådmannen legg mellom anna til grunn at Fylkesmannen i Hordaland hadde kome med uttale i saka dersom 
det føreligg statlege og regionale rammer og mål som skal tilleggast særleg vekt, jf. plan- og bygningslova § 
19-2, 4. ledd. 

Rådmannen legg vidare til grunn at vilkår i brev av 27.07.2015 frå Noregs vassdrags- og energidirektorat og 
vilkår i brev av 02.09.2015 frå Hordaland fylkeskommune må tilfredsstillast, jf. plan- og bygningslova § 21-5. 

I vektinga av fordelar og ulemper har rådmannen særleg lagt vekt på at prosessen med etablering av 
massedeponi på gnr. 4, bnr. 1 og 2 ikkje skal stoppa opp, sjølv om reguleringsplan Gloppemyra ikkje er 
ferdig utarbeidd og klar for handsaming. 

Etter ei samla og konkret vurdering finn rådmannen at vilkåra for å gje mellombels dispensasjon frå 
plankrav i kommuneplanføresegn punkt 1.1 og utbyggingsrekkefylgje for industriområde i kommunedelplan 
Hauge til utfylling av reine massar på gnr. 4, bnr. 1 og 2 innanfor område for framtidig næringsverksemd vil 
vere oppfylt ved bruk av vilkår. 

 

Konklusjon 

Kommunen gjev mellombels dispensasjon i 6 månader, frå og med 26.06.2016 til og med 25.12.2016, på 
vilkår av at heile framlegget til mottekne førebelse reguleringsføresegner av 19.04.2016 gjeld ved 
etablering av massedeponi, og dersom krav i mottekne førebelse reguleringsføresegner av 19.04.2016 ikkje 
er oppfylt kan ikkje etablering av massedeponi ta til eller halda fram, jf. plan- og bygningslova §§ 19-2 og 
19-3. 

Mynde 

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr. 4 og 
gjeldande delegasjonsreglement. 

Klage 

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til 
kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen 
er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det 
vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast.  

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket 
vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.  
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Til orientering 

Kopi av dette vedtaket, samt andre saksdokument, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. 

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 14/905. 

 

Ansvar 

Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i samsvar med føresegner gjeve i eller i medhald av 
plan- og bygningslova, jf. pbl. § 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner gjeld 
føresegnene føre løyvet. Vedtak etter plan- og bygningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve, jf. 
pbl. § 21-6. 

Bortfall av løyve 

Om byggearbeidet ikkje er sett i gang innan 3 år etter at dette løyvet er gjeve, eller vert innstilt i lengre tid 
enn 2 år, fell løyvet bort, jf. pbl. § 21-9. Dette gjeld også dispensasjonsløyvet. 

Avfall 

Alt avfall som tiltaket fører med seg skal leverast til mottak godkjent av forureiningsstyresmakta.  

Ferdigstilling 

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i 
bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre. 

Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med løyve og føresegner gjeve i eller i 
medhald av plan- og bygningslova. Om det er justeringar i tiltaket i høve til løyvet som ikkje krev søknad om 
endring, skal tiltakshavar seinast ved søknad om ferdigattest sende oppdatert situasjonsplan og teikningar 
til kommunen. I tiltak der det er krav om avfallsplan eller miljøsaneringsutgreiing skal sluttrapport som 
dokumenterer faktisk disponering av avfall leggjast ved søknad om ferdigattest.  

Når det står att mindre vesentlege arbeid, kan kommunen gje mellombels bruksløyve for heile eller deler av 
tiltaket. I søknad om mellombels bruksløyve skal tiltakshavar identifisere attståande arbeid, stadfeste at 
byggverket har tilfredsstillande tryggleik, og sette tidspunkt for ferdigstilling.  

Før det vert gjeve ferdigattest/mellombels bruksløyve for tiltaket må følgjande ligge føre: 

 Rekkefylgjekrav i reguleringsframlegg Gloppemyra skal vere oppfylt. 

 Faktisk plassering av tiltaket må vere målt inn, og koordinatar sendt kommunen. 

 

Gebyr 

Med heimel i plan- og bygningslova § 33-1 og Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste vert 
det fylgjande gebyr i saka: 

Kode Skildring Sum kr 

9.1.4 Dispensasjon 7.700,- 

 Totalt gebyr å betala 7.700,- 

 

Art Ansvar Teneste Kostnadsstad Prosjekt Mva/mva.k Debet Kredit 

16200 69000 3021     7.700,- 
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Tiltakshavar vil få tilsendt krav på gebyr for sakshandsaminga.  

Gebyret skal vere betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato og før arbeidet kan setjast i gang, jf. plan- og 
bygningslova § 21-4 (6).  

 

Klage 

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastsett ved forskrift. Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf. 
forvaltningslova §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det vert kravd gebyr, eller over storleiken 
på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna ut i frå. Klage skal vere 
grunngjeven. 

 
Med helsing 
 

 

Jostein Førre  Marit Nedreli 
Rådmann rådgjevar 
 

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift. 
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