
Fra: Vibeke <vibseng@yahoo.no> 
Sendt: torsdag 27. desember 2018 14:27 
Til: Bente Kopperdal Hervik 
Emne: Fw: Vs: Faktura - Faktura - 210624 - LydRommet as 
Vedlegg: Faktura - Faktura - 210624 -                                             LydRommet as-

20181213-1405.pdf 
 

Hei 

Her kjem ein faktura som er betalt av Hordabø idrettslag. 17mai komité på Hordabø har i 

samarbeid med idrettslaget kjøpt inn utehøytalara som skal monterast utanfor Hordabøhallen.  

Etter avtale med Bente K. Hervik, var dette greit å bruke dei tildelte midla kr.12100,- frå 

kommunen til 17mai komité Hordabø 2018.  

Konto nr til Hordabø idrettslag: 3636.50.21036 

 

Kvitteringen ettersendes.  

 

Mvh. 

Kasserar 17.mai komité Hordabø 

Vibeke Namtvedt  

 

Sent from Yahoo Mail for iPhone 

Begin forwarded message: 

 
On torsdag, desember 27, 2018, 1:44 pm, Frode Myking <frodemyking@hotmail.com> wrote: 

 

 

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon  

 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: Faktura - Faktura - 210624 - LydRommet as 

Fra: Tove Solheim  

Til: frodemyking@hotmail.com 

Kopi:  

 

For våre til enhver tid gjeldende salgsbetingelser, se 

https://www.lydrommet.no/ovrig-info/support/salgsbetingelser 
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