
Frå: knarvik.handel@knarvik.com 
Send: torsdag 7. januar 2021 10:38 
Til: Øystein Hafnor Kolstad 
Emne: Fwd: Faktura 1021 fra Bjarte Vatnøy 
Vedlegg: Faktura1021.pdf 
 

Hei Øystein. 

Videre sender sluttfaktura på avløyser 2020 på Haukøy. 

MVH. Roald Vatnøy-90894811 

  

 

-------- Original Message -------- 

Subject: Faktura 1021 fra Bjarte Vatnøy 
Date: 2021-01-07 10:22 
From: Bjarte Vatnøy <noreply+132752@contafaktura.no> 

To: knarvik.handel@knarvik.com 

Reply-To: bjarte@vatnoy.no 

 

  

  

  

  

  
  

Faktura 1021 fra Bjarte Vatnøy 

  

  

Bjarte Vatnøy har sendt en faktura på kr 5 625,00, med forfall 
21.01.2021. 

mailto:noreply+132752@contafaktura.no
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Fakturanummer: 1021 
Forfallsdato: 21.01.2021 
Beløp: 5 625,00 
Kontonummer: 1208.75.47734 
Beskjed: Avløyser 2020 Slutt faktura 
  

  

Vennlig hilsen 
Bjarte Vatnøy 
    

Dette dokumentet ble laget med Conta. 
Har du spørsmål om fakturaen, ta kontakt direkte med Bjarte Vatnøy. 

  

  

    

  

 

https://conta.no/

