Fra: Vidar Langenes <vidar@langenesbygg.no>

Sendt: tirsdag 15. desember 2020 14:13

Til: Ingrid Bjgrge Pedersen

Kopi: Postmottak Alver

Emne: Re: Sak nr 20/13255 ngst pa Langenes - Spgrsmal om gebyr
Hei

Etterlyser en tilbakemelding pa denne
Faktura forfaller snart

Vennlig hilsen
Langenes Bygg AS

Vidar Langenes
TLF: 932 12 158

From: Vidar Langenes

Sent: Wednesday, December 2, 2020 8:30 AM

To: Ingrid Bjgrge Pedersen

Subject: Sak nr 20/13255 ngst pa Langenes - Spgrsmal om gebyr

Hei
Viser til faktura nr 50000965
Vi har et spgrsmal vedrgrende gebyr i denne saken

Det er satt opp gebyr for Sakshandsaming § 20-3
Er det riktig?

Nar vi sendte inn spknaden hadde vi med fglgende tekst i fgrste avsnitt pa brever som fulgte

sgknaden:

Det blir sendt inn samla soknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak.
Vi ber om at resten av sgknaden ikke blir behandla ved eventuelt avslag pa
dispensasjonssgknaden.

| forbindelse med en annen byggesak for et par ar siden ble eg pa et mgte med byggesak i
Lindas kommune anbefalt a8 bruke denne teksten for 8 unnga gebyr pa byggesgknaden

dersom vi fikk avslag pa disp. sgknaden.

Vennlig hilsen
Langenes Bygg AS

Vidar Langenes
TLF: 932 12 158






	From: Vidar Langenes

