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SØKNAD DISPENSASJON BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Gnr. 81 bnr. 4, Risøyvegen 90, 5955 LINDÅS Tiltakshaver: Svein Gunnar Raknes.

Innledning:
Undertegnede ønsker å utvide eksisterende fritidsbolig på gnr. 81 bnr. 4, Kjeldsholmen.
Eiendommen er uregulert, beliggende i funksjonell strandsone og avsatt som LNF-omrade i
kommuneplanens arealdel. Utvidelse av eksisterende fritidsbolig krever dispensasjon Pbl. $ 1-8
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag  og fra arealbruksformål i tNF-omrade.

Søknaden omhandler:
• Dispensasjon fra bestemmelser til Kommuneplanens Arealdel.
• Dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i strandsonen.

Det ønskes å få avklart dispensasjonsspørsmålet før det evt utarbeides søknad om tiltak for
utvidelse av eksisterende fritidsbolig i form av tilbygg.

Eiendommen er beliggende i område som omfattes av  Kommunedelplan for Undåsosane,
Lygra og Lurefjorden 2011  --  2023,  vedtatt 02.09.2015. Det vurderes slik at bestemmelser til
KPD Lindasosane gar foran bestemmelser til Kommuneplanens arealdel, jf. angivelse i plankart
til nylig vedtatt KPA for Lindås.

Dispensasjoner:
Utvidelse av eksisterende fritidsbolig er avhengig av dispensasjon fra bestemmelser til
kommuneplanens arealdel for å kunne gjennomføres. Dispensasjon er gjengitt og begrunnet
nedenfor:

Plan o B nin sloven
§ 1- B Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

Andre tiltak etter 8 1-6 farste ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nrmere syaen
enn 100 meter fra strandlinjen malt i horisontalplanet ved alminnelig hoyvann.
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Hele eiendommen har avstand mindre enn 100 m til strandlinje. og befinner seg i strandsonen
Det vurderes slik at det ikke er angitt byggegrense mot SJØ for den aktuelle eiendommen i
kommuneplanens arealdel

§ 11  - 6 Rettsvirkning av Kommuneplanens arealdel
Bestemme/ser til Kommunedel lan Lindasosane. unkt 4.1. Landbruks. natur- o friluftsområde
Forem#let ajeld landbruks-, natur-, og friluftsomrade med nadvendige tiltak for landbruk og
gardsbasert naeringsverksemd basert pagarden sitt ressursgrunnlag. Heimet: Pb/8 11-7 nr. 5
bokstav  a.
Tiltaket inngar i omrade som er avsaft til L_NF-omrde

Dispensasjoner fra det generelle byggeforbudet i strandsonen og bestemmelser til kommune-
planens arealdel må hjemles i Pbl. 19-2 Dispensasjonsvedtaket. Det fremgår av loven at
dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen omhandler mindre utvidelse av
eksisterende lovlig oppført fritidsbolig. Fritidsboligen er oppført tidlig på 1960-tallet, før
Strandsoneloven trådte  i  kraft og før plan- og bygningsloven ble gjort gjeldende over hele
landet.
Eiendommen som fritidsboligen er etablert på dekker "Kjeldsholmen" i sin helhet, og hele
eiendommen er lokalisert i strandsonen med sja pa alle kanter. Allerede oppfort bebyggelse
medfører at strandsonen er delvis privatsert som følge av bebyggelsen og bruk av fritidsbolig.

Det vurderes slik at planlagte utvidelse er delvis i strid med de hensynene som bestemmelsen
er ment i  å ivareta, Utvidelse av eksisterende frltidsbo!ig skjer innenfor byggegrense langs sjø.
Utempen ved a innvilge dispensasjon er at man ti#later utvideise av eksisterende tiltak i
strandsonen. Fordelene ved å innvilge dispensasjon vil blant annet være at jeg som eier av
eiendommen kan benytte og utnytte {ovlig etablert fritidsboligeiendom i trad med onsker og
behov. Jeg anser at fordelene ved å innvilge dispensasjon er vesentlig større enn ulempene,
og vilkåret for å innvilge dispensasjon er derved til stede. Formålet med bestemmelsen er å
hindre nedbygging og økt privatisering av strandsonen, både fysisk og visuelt. Jeg kan ikke se
at en mindre utvidelse av eksisterende lovlig oppført fritidsbolig medfører noe mer enn en meget
begrenset privatisering av strandsonen. Når planlagt tiltak skjer i tilknytning til eksisterende
fritidsbolig kan jeg heller ikke se at hensynet bak bestemmelsen eller lovens formalsbestem-
meise b!ir vesentlig tilsidesatt.

Utvidelse av eksisterende fritidsbolig er vurdert til å være i strid med arealbruksformålet i LNF-
områder, da tiltaket ikke kan sies å være tilknyttet og nødvendig for drift av neringsmessig
landbruk.

Hensynet med bestemmelsen er å ivareta landbruks-, fritids- og friluftsområder. Når tiltaket
skjer på eksisterende bebygd fritidsboligeiendom, kan jeg ikke se at hensynet bak
bestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Jeg kan heller ikke se
at landbruksfaglige interesser blir tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjon. Ulempen ved å
innvilge dispensasjon vil være at man tillater utvidelse av eksisterende bygning i område som
etter dagens bestemmelser og retningslinjer er ment å ikke bebygges, men som i dag fremstår
bebygget.

Fordelen ved å innvilge dispensasjon vil blant annet være at jeg kan utvide eksisterende
fritidsbolig slik at den blir mer tjenlig som fritidsbolig for en familie. Jeg anser at fordelene ved å
innvilge dispensasjon er vesentlig storre enn ulempene, og vilk&ret for ? innvilge dispensasjon
er derved til stede. Formålet med bestemmelsen er blant annet å ivareta landbruksinteresser
og hindre nedbygging av jordbruksareal og areal avsatt til natur- og fritidsformål. Når utført tiltak
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skjer på bebygd fritidsboligeiendom kan vi heller ikke se at hensynet bak bestemmelsen eller
lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjon.

Med vennlig hilsen

(sign)
i

§vin Gunnar Rakfie/
':-,-11..-,:- ,- f;/'/'!,'" •C(_

vedogg. ·
C-1 Opplysninger gitt i nabovarsel
C-2  Kvitteringsliste nabovarsling
D-1 Situasyonskart
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Vedlegg nr.

C- 1

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Nullstill

Tiltak på eiendommen:
Gnr.

81
Bnet,

4
Festenr. Seksjonsnr. Fiendommens adresse

RISYVEGEN 9
Postnr.
5955

Postste6

LINDAS
Eier/fester

SVEIN GUNNAR RAKNES
Kommune
LINDAS

Det varsles herved om

Nybygg

Pbygg/tilbygg

D Anlegg

D SkilVreklame

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

D Endring av fasade

D Innhegning mot veg

[]Antennesystem

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- osbygningslover(] 1n1X med forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner

[iwis
[J Bruksendring

D Oppretting/endring av matrikkelenhet C Annet
(eiendomsdeling) eller bortleste

=::]vegloven
Vedlega  n.

B- 1

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldendeplan

X Arealdel av kommuneplan U Reguleringsplan D Bebyggelsesplan

Nawn pa plan

Kommunedelplan Undåsosane

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Vedlegg nr.-
Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak?tiltakshaver

Svein Gunnar Raknes
Kontaktpersor, navn

Svein Gunnar Raknes

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

E-post

svein. raknes@gmail .com
Telefon Mobil

91587674

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt
Ansvarlig søker/liltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn

Svein Gunnar Raknes
Pstir.

5938
Poststed

SÆBØVÅGEN

Postadresse

Askelandsvegen 40
E-post

svei n.rakes@gmail.com

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse avvedlegg

Dispensasjonssoknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Gruppe

B

D

E

Q

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted

RADØY
Dato

27.11.19

Undersrit ansvarlig saker elleptltkshay r'

/
Gjentas med blokkboks twer

SVEIN GUNNAR RAKNES

Blankett 5155 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

Nr. {ra - til Ikke
relevant

x
x
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Nullstill

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med soknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer sor bekrefter å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gnr. Festerr. Seksjonsnr. Bygningsnr. . Bolignr.

Eiendom/
byggested

81
Bnr.

4
Adresse

RISØYVEGEN 90 {KJELDSHOLMEN)
Poster,

5955

Kommune

RADØY
I Posts:ed

LINDAS

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhorende vedlegg:

Nabo-Igjenboereiendom
Gm.

84
Bnr.
1

Fester. Seksjorsr,

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eie rs/festers n av n

BENT RISØY
Dato sendi e-posi

Adresse

RISYVEGEN 110
Adresse

RISYVEGEN 110
Kvittering vedlegges

Postnr.

5955
Posts•ed

LINDAS
Postnr,
5955

Postsed
LINDAS

Pststedets reg.nr.

Personlig tittering for Dato •

m ottatt varsel h t - 6

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr.

Sign.
11y,

Fester Seksjonsnr.

Adresse

ostnr. Poststed

Person lig kvitter ing lo r Da to

, mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnt. Bnr.

Adresse

Postnr. . Poststed

Personlig kvittering for Dato

mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr. Bnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Pe,sonlig v ilte ring for Dato

r mottatt varsel

Nabo-Igjenboereiendom
Gnr. Bnr.

Adresse

Postnr. Poststeo

Personlig kv;nering for D ato

mottatt varsel

Sign.

Feste nr.

Sign.

Festenr,

Sign.

Festenr.

Sign.

Samlet antall sendinger: _

Sek$0nsnr.,

Seksjonsnr,

Seksjonsnr,

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Sign.

Pe rso nlig kvittering for Da ro

X samtykke til tiltaket J \ ;J.. -

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiersifeste rs navn

Adresse

Postnr.

Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eiersfesters navn

Adresse

Postnr.

Personlig kvitte ring for

samtykke Iii tiltaket

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
Eis rs/fest e rs nav n

Adresse

Pos!nr.

dresse

Postnr.

Blankett 5t56 okrl © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

Poststed

Poststed

Postsled

Person lig k viltering tor

} samtykke til tiltaket

Dato

Dato

Eier/fester av nabo-Igjenboereiendom
iers!testers navn

ststed

Personlig kvitte ring for

samtykke til tiltaket

r
_I

Dato

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedetsreg.nr,

ISign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

!Poststedets reg.nr.

s,gn.

Dato sendt e-p0s!

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr,

Sign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr,

Sign.

Side t av



VEDLEGG D-1

674050

..

; ·
. ·

.- .. .

81 / 4

+
-MIMGl'ellJer
- Regitrerte Ginsert

} Udefinert grenser
t Terrergen#e grre

),  - grw,upunl<I
LJa

BINdnMgllat
Balggenllllogl,-yderm&cJlllfdmsomo-e.
Koonetsyster:. EUREF9 - BONE 32 (EP:25832)
Heydeayater NN 200011,)'der {EPSG:5941)

[] vining=bus---- Hylle/lellollus-GBIBje/Uhls-IIICklslr\lloge
l Andrebys

l ..
1 ·-

6746400•

Lindås kommune
Goodataavdeling

N

A
°'"'' 2019.11.21

Ilign, limo
gbnr. 81/4

Mlantakt

1:1000


