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Søknad om frådeling av bustadtomt - gbnr 58/7 Lygre indre  

 

Vedlegg :  

Erklæring om rettighet i fast eigedomDokument 16/106793-3 Uttale til dispensasjonsøknad  - Fv. 404 

- Gbnr 58/3 og 7 Lygre indreLindås Kommune Lygra 04Uttale til søknad om dispensasjon frå 

kommuneplan - gbnr 58/7 Lygre indreKulturminnefagleg fråsegn - gbnr 58/7  - Lygre indre - 

dispensasjon frådelingUttale til søknad om dispensasjon for frådeling til ny bustadtomt - gbnr 58/7 

Lygre indredispGbnr 58-7 oversiktskartGbnr 58-7 ortofoto 2009Gbnr 58-7 kdpSøknad om løyve til 

tiltak - gbnr 58/7 Lygre indreSøknad om avkjørsel til Statens vegvesenNabovarsel 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak 

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå LNF-
føremålet i Kommunedelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden til frådeling av 
bustadtomt på gbnr 58/7.  Søknaden vert avslått. 

Grunngjevinga for vedtaket går fram av saksutgreiinga. 

………………………… 

 

 

Framlegg frå Ø. Moldeklev-Frp: 

Som rådmannens, men tak vekk ikkje i teksten, og strykje siste linje 

 

Plan- og miljøutvalet - 152/16 
 

PM - behandling: 
Framlegget frå Frp og H fekk 4 røyster (Frp, H) og fall. 

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 6 røyster (Krf, Sp, Ap) 

 



 

 

 

PM - vedtak: 
Med heimel i plan- og bygningslova §§ 19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå LNF-føremålet i 
Kommunedelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden til frådeling av bustadtomt på gbnr 58/7.  
Søknaden vert avslått. 

Grunngjevinga for vedtaket går fram av saksutgreiinga. 

 

 

 

 
 
 
Saksopplysningar: 
Politisk handsaming 
Saka skal avgjerast i Plan- og miljøutvalet. Dersom plan- og miljøutvalet gjev dispensasjon 
skal saka sendast til regionale mynde til klagevurdering. 
 

Bakgrunn 
Saka gjeld søknad om frådeling av bustadtomt med storleik oppgitt til 1 400 m2, frå gbnr 58/7 
Lygre indre. Søknaden omfattar også ny tilkomstveg til gbnr 58/7, det vil seia både til 
eksisterande våningshus og omsøkt tomt. 
  
Planstatus 
Eigedomen ligg i område som er omfatta av Kommunedelplan Lindåsosane, Lygra og 
Lurefjorden vedtatt 27.11.2015. Området er i planen sett av til LNF-føremål med særskild 
omsynssone landbruk. 
 
I følgje gardskartet frå NIBIO er delar av det berørte arealet registrert som innmarksbeite. 
Frådeling av arealet vil krevja at det vert gitt samtykke til omdisponering etter jordlova. 
 
Det er registrert eit automatisk freda kulturminne i området. Dette er ein gravhaug frå 
jernalder, jf Askeladden – id 45456. Gravhaugen ligg i grensa mellom gbnr 58/3 og 58/7. Den 
delen av  
gravminnet, med sikringssone, som ligg på gbnr 58/7 ligg innanfor arealet som er søkt 
frådelt. På kartet er gravminnet vist utan sikringssone (5 meter). 
 
Tiltaket er i strid med gjeldande plan og krev at det vert søkt om og gitt dispensasjon frå 
LNF-føremålet før tiltaket kan godkjennast.  
 
Omsøkt tiltak: 



 

 

 
 
Utsnitt frå grunnkart matrikkel 

 
 
 
Utsnitt frå kommunedelplanen for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden 



 

 

 
 
Utsnitt frå gardskart frå NIBIO (gult område er registrert innmarksbeite) 

 
 
 
Dispensasjon 
Det er søkt om dispensasjon med slik grunngjeveing: 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
Nabovarsel 
Tiltaket er nabovarsla. Det ligg ikkje føre merknader. 
 
Uttale frå anna styresmakt 
Søknaden har vore send på høyring til Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland 
Fylkeskommune, Statens vegvesen og landbrukskontoret. I tillegg har søknaden vore på 
høyring til Bjørgvin bispedøme då omsøkte frådeling berre ligg om lag 100 meter frå Lygra 
kyrkje, jf rundskriv T-3/00. 
 
Statens vegvesen har i skriv datert 03.10.2016 gitt uttale i saka. Vegvesenet rår frå å gje 
dispensasjon til frådeling då siktforholda i avkjørsla ikkje er tilfredsstillande, men vil 
godkjenna ei flytting av avkjørsla for eksisterande våningshus på gbnr 58/7 på vilkår. Statens 
vegvesen skriv mellom anna: 
 

 



 

 

 

 

 
 
Statens vegvesenet skriv elles  i brev datert 22.11.2016 at dersom kommunen vurderer å gje 
dispensasjon til deling kan det vera relevant å først handsama søknaden etter veglova.  
 
Hordland fylkeskommune har i skriv datert 21.11.2016 vurdert søknaden som regional 
styremakt for kulturminnevern. Dei rår frå at det vert gitt dispensasjon og skriv mellom anna: 
 

 

 

 

 
 
Fylkesmannen i Hordaland rår i skriv datert 25.11.2016 frå at det vert gitt dispensasjon. Dei 
skriv : 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
Uttalane følgjer vedlagt i sin heilskap. 
 
Vatn og avlaup 
Vassforsyning skal skje via privat borehol. 
Det er søkt om utsleppsløyve i eiga sak, jf sak 16/2422. Utsleppet frå eigedomen er planlagt 
reinsa i eigen slamavskiljar før utsleppet vert ført til eksisterande utsleppsleidning for 
eigedomen gbnr 58/7 som går til sjø.  
 
Det ligg føre avtale som gjev den omsøkte tomta rett til å føra fram kloakkleidning og bora 
etter vatn på hovudbruket, jf avtale datert 04.10.2016.  
 

 
Skisse som viser omsøkt avlaupsløysing 
 
Tilkomst, avkjørsle  
Det er søkt om utvida avkjøringsløyve frå fylkesveg 404. Eksisterande avkjørsle for gbnr 58/3 
skal nyttast. Statens vegvesen er negativ til søknaden og rår frå at det vert gjeve 
dispensasjon.  
 
Det ligg føre rett til å nytta eksisterande avkjørsle og veg mellom gbnr 58/3 og 58/7, jf avtale 
datert 04.07.2016. Før eit eventuelt vedtak om frådeling kan gjevast må tomta sikrast vegrett 
over gbnr 58/7. 
 

Vurdering 
Det er to vilkår som må vera oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2. For det første 
må dei omsyna som ligg bak føresegna det vert dispensert frå ikkje verta vesentleg sett til 
side. For det  



 

 

andre må fordelane ved å gje dispensasjon vera klart større enn ulempene, etter ei samla 
vurdering. 
 
Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, 
og det bør ikkje gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional 
styresmakt har gjeve negativ uttale til søknaden, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine 
konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge. 
 
Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må liggja innafor 
ramma av dei omsyn lova skal ivareta, og det må vera ein naturleg samanheng mellom 
dispensasjon og vilkår, til dømes slik at vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulemper 
dispensasjon kan medføra, jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s 102. 
 
Omsynet bak LNF-føremålet er i hovudsak å ivareta samfunnsinteressene knytt til landbruk, 
natur og friluftsliv. Innanfor område merka som særskild omsynssone landbruk (H-510_oL1) 
skal det takast særleg omsyn til landbruksverdiar og kulturlandskap. 
 
I LNF-områda er det berre  opna for å føra opp nødvendige tiltak for landbruk og gardsbasert 
næringsverksemd basert på garden sitt ressursgrunnlag, jf punkt 4.1 i føresegnene til planen. 
Omsøkte frådeling krev at det vert søkt om og gitt dispensasjon.  
 
Området tiltaket ligg i er del av eit større samanhengande landbruks- og kulturlandskap der 
bruka i  
stor grad er i drift. Gbnr 58/7 er eit mindre gardsbruk som har vore ute av drift ei tid. Søkjar 
har nyleg kjøpt eigedomen som tilleggsjord. Det er eit eldre våningshus på garden.  
 
Omsøkt frådeling vil gje ei sjølvstendig og fritt omsetteleg eining som ikkje vert knytta til 
gardsdrifta. Tomt og veg vil leggja belag på jordbruksareal klassifisert som innmarksbeite og 
gje ei oppstykking av jordbruksarealet. Den korte avstanden til eksisterande driftsbygningar 
og gardstun kan også vera uheldig i forhold til gardsdrifta både på avgjevarbruket og 
nabobruka.  Administrasjonen vil her visa til at det i føresegnene som er knytt til område for 
spreidd bustadbyggjing,  er bestemmelsar om at det ikkje skal byggjast på dyrka eller 
dyrkbar jord eller på samanhengande innmarksbeite, at avstand frå ny tomt eller nytt hus til 
driftsbygning i tradisjonell drift må vera minst 100 meter og at bygging ikkje må føra til auka 
trafikk gjennom gardstun.  
 
Den planlagte tomta vil koma i konflikt med den automatisk freda gravhaugen på eigedomen. 
Det er 
i kulturminneforvaltninga eit nasjonalt mål, ikkje berre å verna kulturminne mot inngrep, men 
at dei automatisk freda kulturminna skal takast vare på i eit mest mogleg urørt kulturhistorisk 
landskap.   
Fylkeskommunen vurderer at oppføring av bustad på tomta og etablering av veg, slik det er 
søkt om, vil medføra både inngrep i automatisk freda gravminne og at kulturminnet vert 
utilbørleg skjemma og dermed omfatta av § 3 i kulturminnelova. Administrasjonen vil her 
påpeika at ei føre-var haldning er viktig, og visa til at dette er eit viktig punkt i 
kommunedelplanen, jf punkt 1.19 i dei generelle føresegnene, der det står at nye tiltak ikkje 
må skjemma verneverdige kulturminne eller kulturlandskap, og punkt 4.17, som gjeld spreidd 
busetnad, der det står at nye tiltak ikkje kan lokaliserast i konflikt med freda kulturminne. 
 
Aust for bustadtomta ligg det eit større område merka som omsynssone naturmiljø, 
H_560_oN2. Omsynssona går litt inn på gbnr 58/7. Det er ikkje gjort nærare greie for i 
planen kva verdiar som er knytt til dette området, men i følgje registreringar i Naturbasen er 
det innanfor området registreringar knytt til fugleliv i kategori «artar av særleg stor 



 

 

forvaltningsinteresse». Det ligg også ei registrering i Naturbasen på gbnr 58/3, like nordvest 
for omsøkt tomt som også er knytt til fugleliv. Innanfor omsynssona naturmiljø skal det takast 
særlege omsyn til naturmangfaldet ved planlegging, handsaming av søknader og 
gjennomføring av tiltak. Om omsøkte tiltak har negativ verknad i forhold til desse registrerte 
lokalitetane er usikkert, men ei føre-var haldning også her er viktig.   
 
Eigedom må ikkje opprettast utan at det er forsvarleg tilgang til hygienisk trygt og 
tilstrekkeleg drikkevatn, samt slokkevatn, jf plan- og bygningslova § 27-1, og bortleiing av 
avløpsvatn er sikra i samsvar med forureiningslova, jf plan- og bygningslova § 27-2. 
Administrasjonen vurderer at omsøkte avlaupsløysing vil kunne godkjennast og at rett til å 
føra avlaupsrør over privat grunn er sikra. Vassforsyning skal skje via borehol. 
 
Avkjørsla frå offentleg veg må vera godkjend av vedkomande styresmakt før det vert etablert 
ny eigedom, jf plan- og bygningslova § 27-4 og veglova §§ 40-43. Statens vegvesen frårår å 
gje dispensasjon for frådeling. Avkjøringsløyve må liggja føre før vedtak om frådeling etter 
pbl § 20-1, kan fattast.  I tillegg må det liggja føre eigen avtale om vegrett over gbnr 58/7. 
 
Kommunedelplanen for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden vart vedteken i desember 2015. 
Gjennom planprosessen har ein nyleg vurdert ulike interesser som infrastruktur, 
busetjingsmønster og framtidig utvikling i området. Trong for å avsetja areal til nye bustadar 
har såleis vore vurdert gjennom arealplanarbeidet. Administrasjonen forstår søkjar sitt ønskje 
om å dela frå tomta for at den yngre generasjonen skal busetja seg i området. Men meiner at 
å godkjenna ein dispensasjon frå ein nyleg godkjend plan vil kunne gje ein uheldig 
presedensverknad og på sikt undergrava kommunedelplanen som styringsverktøy. 
 
Det følgjer av plan- og bygningslova § 19-2 4. ledd at «Kommunen bør heller ikkje 
dispensere fra planer, lovens bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativ om dispensasjonssøknaden.»  
Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland rår alle frå at 
det vert  
gjeve dispensasjon for omsøkte frådeling. 
 
Administrasjonen finn etter ei samla vurdering at omsøkte dispensasjon for frådeling av tomt 
til bustadbygging og etablering av tilkomstveg, vil setja omsynet bak LNF-føremålet 
vesentleg til side. Administrasjonen vurderer at avsetting av areal til bustadbygging i dette 
området bør skje gjennom plan. Søknaden om dispensasjon vert avslått.  
 
Dersom planutvalet kjem til ei anna vurdering av saka og gjev dispensasjon skal saka 
sendast til Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen for 
klagevurdering. 
 
Når det gjeld flytting av eksisterande avkjørsle til gbnr 58/7 til avkjøringspunktet for gbnr 58/3 
er administrasjonen positiv til denne. Kommunen vil handsama eventuell søknad om 
dispensasjon for etablering av ny tilkomstveg fram til eksisterande våningshus når 
avkjøringsløyve er gitt og søknad om løyve til tiltak er mottatt. 

………………………… 
 
 

 
 
 


