
Fra: leif j køhne <leif.jk@hotmail.no> 
Sendt: 17. februar 2014 15:41 
Til: Postmottak Lindås 
Emne: FW: Gebyr SAK NR: 2013/616 
Vedlegg: KLAGE PÅ GEBYR.pdf 
 

 
  

 
From: leif.jk@hotmail.no 
To: kbj@lindas.kommune.no 
Subject: RE: Gebyr 
Date: Mon, 10 Feb 2014 11:39:52 +0100 

Hei.Legger ved klagen på gebyret 
  
Mvh 
Leif J Køhne 
  

 
From: KBJ@lindas.kommune.no 
To: leif.jk@hotmail.no 
Date: Mon, 20 Jan 2014 16:12:23 +0100 
Subject: Gebyr  

  
Du sende i 2012 inn to søknader i ei sending: 
  
Søknad om løyve til tiltak 
Søknad om dispensasjon 
  
Du fekk avslag på dispensasjonssøknaden i 2013 og betalte gebyr for dette: 11.400 
etter 2012-regulativet. 
Søknad om løyve til tiltak vart ikkje handsama, og gebyr vart difor ikkje fakturert. 
  
I januar 2014 sende du inn revidert Søknad om løyve til tiltak. Denne vart godkjent og 
fakturert med 10.000 etter 2013-regulativet. 
  
Vi har gått gjennom sakene, og komme til at gebyrutrekninga er korrekt   
  
  
  
Dersom du meiner at gebyrutrekninga er feil eller urimeleg, kan du klaga skriftleg på 
det  innan 3 veker etter at du mottok vedtaket, eller du kan søka om nedsett gebyr. 
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Klage på gebyr eller søknad om reduksjon utset ikkje betalingsfristen på utsendt faktura, 
sjå vedlagt regulativ under pkt A.. 
  
  
Med helsing  
Knut bjørnevoll 
Sakshandsamar byggesak 
Lindås kommune 
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