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RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: 
"Kommunen gjev ikkje dispensasjon frå plan- og bygningslova §§ 11-6, 11-7 og 11-9 nr. 5 til 
mellombels utviding av eksisterande flytebrygge på gnr. 89 bnr. 56, 58 og 59, jf. plan- og 
bygningslova § 19-2." 
 
Grunngjeving: 
Omsyna bak regelen det er søkt om dispensasjon i frå og omsyna i føremålsreglane i lova vert 
vesentleg tilsidesett. 
Etter ei samla vurdering er ulempene med å gje dispensasjon større enn fordelen. 
Sjå i tillegg rådmannen si vurdering. 
 

 



 

 

Plan- og kommunalteknisk utval - 054/21 
 

PL - behandling: 
Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett for synfaring." 
 
AVRØYSTING - utsetjing 
Framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
Møteleiar gjorde slikt framlegg: "Grunna synfaring i saka, vert fristen for kommunen si 
sakshandsaming utsett til 10.09.21, jfr. byggesaksforskrifta § 7-3." 
 
 
AVRØYSTING 
Framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
 

PL - vedtak: 
"Saka vert utsett for synfaring. 
Grunna synfaring i saka, vert fristen for kommunen si sakshandsaming utsett til 10.09.21, jfr. 
byggesaksforskrifta § 7-3." 
 
 

Saksopplysningar: 
Politisk handsaming 
Saka skal avgjerast i plan- og kommunalteknisk utval. 
Dersom plan- og kommunalteknisk utval gjev dispensasjon, skal vedtaket sendast til statlege og 
regionale styresmakter til klagevurdering.  
 
Saksopplysningar 
Eigedom: gnr. 89 bnr. 56, 58 og 59. 
Tiltakshavar: Øvsthus AS 
Ansvarleg søkjar: Helge Rød AS. 
Dispensasjonssøknad motteken: 15.04.2021. 
 
Saka gjeld 
Saka gjeld søknad om dispensasjon for mellombels utviding av flytebrygge på gnr. 89 bnr. 56. Det er 
opplyst at søknaden gjeld for 10 år.  
 
Nabovarsel 
Tiltaket er nabovarsla i samsvar med pbl. § 21-3.  
Det ligg føre merknader frå eigar av gnr. 89 bnr. 54 og 55. 
Merknader av 04.04.2021: 



 

 

 
 
Søkjar har kommentert nabomerknadene i e-post av 13.04.2021: 

 
 
Eigarar av gnr. 89 bnr. 54 og 55 har kome med fylgjande tilleggsmerknader i e-post av 19.04.2021: 

 
 
Planstatus 
Eigedommen ligg i regulert område innanfor det som i reguleringsplanen for Hosanger sentrum 
planID 504_63 som på land er definert som byggeområde bustad/forretning/kontor. I sjø er området 
definert som offentlege trafikkområde hamneområde i sjø og spesialområde friluftområde i sjø. 
 
Føremålet med reguleringsplanen er mellom anna å fastsetje bruken og utforminga av 
hamneområdet i Mjøsvågen.  
 
I arealdelen i kommuneplanen ligg arealet på land innanfor sentrumsføremål. I sentrumsområde er 
det tillate med kombinerte bygg for kontor/forretning/bustad, jf. kommuneplanføresegn punkt 2.27. 
Arealet i sjø ligg i område for bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone.  
 
Arealet ligg vidare innanfor omsynssone 570 bevaring kulturmiljø H570_75 Mjøsvågen. Ved tiltak i 
denne sona skal det takast særskild omsyn til eksisterande kulturmiljø. Tiltak skal vera tilpassa 
eksisterande bygningsmiljø i utforming og materiale. Alle tiltak i omsynssona skal avklarast med 
fylkeskommunen. 
 
Kommunen legg til grunn at det ved motstrid mellom planar gjeld den sist vedtekne planen, jf. plan- 



 

 

og bygningslova § 1-5, 2. ledd. Kommunedelplan for sjø og strandsona vart vedteken 21.02.2018. I 
samband med vedtaket vart plankartet og føresegnene til arealdelen i kommuneplanen oppdatert 
for å sikre at det var samsvar mellom ny kommunedelplan for sjø og strandsona og arealdelen i 
kommuneplanen. Arealdelen i kommuneplanen er den sist vedtekne planen, jf. siste revisjon i vedtak 
av 24.06.2019 saksnr. 001/19, og arealdelen i kommuneplanen skal leggjast til grunn for 
handsaminga av tiltak i sjø. 
 
Byggegrensa mot sjø er plassert slik at heile eigedomen gnr. 89 bnr. 56 ligg innanfor 
byggeforbodssona mot sjø, jf. kommuneplanføresegn punkt 1.13. 
 
Utsnitt frå gjeldande kommuneplankart: 

 
 
Dispensasjon 
Kommunen har motteke søknad om dispensasjon frå byggegrensa mot sjø, jf. kommuneplanføresegn 
punkt 1.13 og plankrav i kommuneplanføresegn punkt 1.2 og reguleringsføresegn § 2 nr. 2.3. 
 
Grunngjeving for dispensasjonssøknaden er mellom anna: 

 

 
 
Kommunen syner elles til motteken dispensasjonssøknad. 



 

 

 
Uttale 
Dispensasjonssøknaden er sendt på høyring til Den norske kyrkja, Fiskeridirektoratet, Kystverket, 
Statsforvaltaren i Vestland, Stiftelsen museum vest og Vestland fylkeskommune. 
 
Stiftelsen museum vest v/Bergens sjøfartsmuseum har i e-post at 04.05.2021 kome med uttale til 
saka:  
 

 
 
Fiskeridirektoratet har i brev av 07.05.2021 kome med uttale til saka: 

 
 
Den norske kyrkja har i brev av 11.05.2021 kome med uttale til saka: 

 
 
Statsforvaltaren i Vestland har i brev av 21.05.2021 kome med uttale til saka: 



 

 

 
 

 
 

 
 
Kommunen syner elles til dei mottekne uttalane. 
 
VURDERING 
 
Dispensasjon  
Det er to vilkår som må vere oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2. 
For det første må dei omsyna som ligg bak føresegna det vert dispensert frå ikkje verte vesentleg sett 
tilside. For det andre må fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene, etter ei 
samla vurdering. 
Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, og det 
bør ikkje gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve 
negativ uttale til søknaden, jf. pbl. § 19-2 (4). 
Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine 



 

 

konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge. 
Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må liggje innafor ramma av dei 
omsyn lova skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til 
dømes slik at vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulemper dispensasjonen kan medføre, jf. 
Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s 102. 
 
Omsynet bak byggjeforbodet i strandsona er å gje strandsona eit særskilt vern og halde den fri for 
tiltak for å sikre ålmenta sine interesser, spesielt ferdsle og friluftsinteresser, landskapsomsyn og 
verneinteresser. Desse omsyna vil, i varierande grad, og gjerde seg gjeldande på ein bygd eigedom. Til 
dømes vil landskapsomsyn, her landskapsestetikk, tilseie at fysiske inngrep og/eller anlegg i 
strandlina lyt avgrensast. 
 
Omsyna i føremålsreglane i lova er mellom anna å sikra at tiltak vert prosjektert i samsvar med lov, 
forskrift og planvedtak. Vidare skal det enkelte tiltaket utførast forsvarleg. 
 
Omsynet bak regelen det er søkt dispensasjon i frå er mellom anna å sikre at iverksetjing av tiltak skal 
skje i samsvar med arealdelen i kommuneplanen og gjeldande reguleringsplan. 
 
Fordelar med å gje dispensasjon vil mellom anna vere at landhandelen får plass til å ta i mot fleire 
båtar enn tidlegare og dermed kan auke talet på kundar. 
 
Ulemper med å gje dispensasjon vil mellom anna vere at det vert etablert båtplassar i strid med 
gjeldande plangrunnlag. 
 
I motteken nabomerknad er det mellom anna synt til at flytebrygga alt er utvida, bruken av 
eksisterande brygge er i strid med kommunen sitt løyve, det vert halde fest på båtane til langt på 
natt, det bør avklarast om bruken av kaien omfattar gjestehamn med overnatting eller berre kortare 
besøk for av- og påstiging, brygga skulle nyttast av tilsette i bedrifta Mjøs metall og det bør 
utarbeidast eit regelverk for bruken av anlegget. 
 
Søkjar syner mellom anna til at kravet til utarbeiding av reguleringsplan både er omfattande og dyrt, 
tiltaket skal vere mellombels og kan seinare flyttast til ein annan stad, ein kan nytta nabolova ved 
problem med støy, og eksisterande anlegg er godkjent flytebrygge som er naturleg å nytta til fleire 
føremål, også gjestebrygge. 
 
Rådmannen har undersøkt i arkivet og legg til grunn at eksisterande flytebrygge vart etablert i 
samsvar med kommunen sitt løyve av 05.04.2006 saksnr. 070/06: 
 
"Med heimel i plan- og bygningslova § 7 vert det gjeve dispensasjon frå reguleringsplan for Hosanger 
sentrum, og med vising til same lova § 93 vert løyve til oppføring av flytebrygge som omsøkt. Særskild 
grunn etter plan- og bygningslova § 7 er at tiltaket ikkje er til hinder for omgjevnaden og utføring av 
planen, jfr. rådmannen si vurdering. 
Kystverket sine krav må vera tilfredsstilt. 
Ved søknad om ferdigattest må det fylgja med koordinatar for innmålte hjørner for tiltaket. 
Ansvarsrett vert godkjent i samsvar med plan- og bygningslova kapittel XVI. " 
 
Det var krav om dispensasjon ved etablering av flytebrygga i 2006, sidan anlegget var større enn det 
reguleringsplanen Hosanger sentrum gav rom for. 
 
Utsnitt frå plankart reguleringsplan Hosanger sentrum: 



 

 

 
 
Utsnitt frå situasjonsplan godkjent i 2006: 

 
 
Utsnitt frå ortofoto frå 2018: 

 
 



 

 

Rådmannen legg ut frå godkjent situasjonsplan og ortofoto frå 2018 til grunn at eksisterande 
flytebrygge er etablert i samsvar med kommunen sitt løyve av 05.04.2006 saksnr. 070/06. 
 
Utsnitt frå situasjonsplan motteken 15.04.2021: 

 
 
Den mottekne situasjonsplanen syner at eksisterande flytebrygge er søkt utvida med 5 nye 
flytebryggedelar i 4 ulike retningar, der lengda på utvidinga varierer frå 7,0 meter til 10,0 meter. 
Eksisterande flytebrygge er på om lag 44 meter, medan dei nye delane samla er på om lag 40 meter. 
Kommunen har ikkje motteke teikningar eller informasjon om og/eller korleis det nye tiltaket skal 
festast til land og i/på sjøbotn. 
 
Når det gjeld eksisterande flytebrygge står det i utgreiing av 19.09.2005 mellom anna: 

 
 
Rådmannen legg ut frå kravet om forsvarleg utføring av tiltak til grunn at ei utviding av flytebrygga i 
samsvar med motteken situasjonsplan vil medføre trong om til dømes nye feste i/på sjøbotn. 
 
Situasjonsplanen syner mellom anna at ein stor del av det nye anlegget er søkt plassert på gnr. 89 
bnr. 9 sitt sjøareal. Eigarar av gnr. 89 bnr. 9 har i erklæring av 13.04.2021 gjeve samtykke til 
plasseringa på vilkår av at dei får bruksrett til ein tilvist båtplass på flytebrygga. 
 
Rådmannen kan ikkje sjå at det i søknaden eller vedtaket av 05.04.2006 saksnr. 070/06 er synt til at 
flytebrygga skal nyttast for tilsette i bedrifta Mjøs metall. Ein finn heller ikkje informasjon om at 
flytebrygga skal nyttast som gjestebrygge med overnatting, kortare besøk for av- og påstiging eller 
fast fortøyingsstad for båteigarar. Det er heller ikkje fastsett i reguleringsføresegn for Hosanger 
sentrum, kommunedelplan for sjø- og strandsona eller arealdelen i kommuneplanen kva 



 

 

eksisterande flytebrygge kan/skal nyttast til. 
 
Rådmannen vurderer at gjestebrygge med overnatting er ein ny bruk samanlikna med tidlegare 
etablert bruk av flytebrygga, jf. løyve av 05.04.2006 saksnr. 070/06. Kommunen kan ved endra/utvida 
bruk av flytebrygga stilla krav til den endra/utvida bruken.  
 
Folkehelse 
Gjestehamn med privatbåtar som ligg til kai om kvelden og natta kan føre til aktivitetar, som til 
dømes omfattar feststøy. Dersom støy fører til redusert søvn kan dette påverke folkehelsa på ein 
negativ måte. 
 
Miljø 
Arealet ligg innanfor omsynssone 570 bevaring kulturmiljø H570_75 Mjøsvågen. Ved tiltak i denne 
sona skal det takast særskild omsyn til eksisterande kulturmiljø. Tiltak skal vera tilpassa eksisterande 
bygningsmiljø i utforming og materiale. Alle tiltak i omsynssona skal avklarast med fylkeskommunen. 
 
Bygdeutvikling 
Rådmannen legg ut frå motteken informasjon til grunn at tiltaket er viktig for utvikling av den 
etablerte landhandelen i Hosanger. Rådmannen vurderer at utvikling av gjestehamner i kommunen 
vil vere positivt for Osterøy som reiselivsmål, og auka aktivitet i bygdene kan på sikt gje auka 
tilreising. Tilrettelegging for gjester til landhandelen gjev føretaket fleire inntektskjelder. For å sikra ei 
planlagt utvikling av gjestehamner i kommunen vurderer rådmannen at plasseringa av slike hamner 
må skje i samband med ein planprosess. På denne måten kan ein sikre medverknad og unngå store 
konfliktar i lokalsamfunnet. 
 
Kommunale vass- og avlaupsleidningar 
Kommunen har lagt nye leidningar i området og delar av desse ligg mellom anna på gnr. 89 bnr. 56. 
Ved etablering av nye tiltak skal det takast omsyn til dei kommunale leidningane, og plassering av 
eventuelle feste for flytebrygge, både i sjø og på land, må avklarast med kommunal va-avdeling. 
 
Hamne- og farvasslova 
For tiltak i sjø er det krav om søknad og handsaming etter hamne- og farvasslova § 14, 1. ledd, jf. § 
14, 2. ledd, 1. punktum. Før søknad om tiltak i sjø kan handsamast må det sendast inn informasjon 
om djupne, plassering av feste og type feste m.v. 
 
Vurdering etter naturmangfaldlova 
Kommunen har vurdert prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldlova. Kommunen har mellom anna 
sjekka det aktuelle arealet i www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no og nytta rettleiing frå 
Fylkesmannen i Hordaland/Statsforvaltaren i Vestland. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil kome i 
konflikt med naturmangfaldlova.  
 
Delkonklusjon 
Utviding av eksisterande flytebrygge er i strid med gjeldande arealføremål i arealdelen i 
kommuneplanen. Sjølv om det er søkt om mellombels dispensasjon i ein tidsavgrensa periode på 10 
år, vil omsynet til reglane det er søkt om dispensasjon i frå og omsyna i føremålsreglane i plan- og 
bygningslova verte tilsidesett ved tiltaket.  
Sjølv om landhandelen vil ha fordelar ved at det vert plass til fleire båtar vil ulempene ved etablering 
av gjestehamn med overnatting vere stor for dei fastbuande. Kommunen skal ikkje ta stilling til 
privatrettslege tilhøve i handsaminga av søknader etter plan- og bygningslova, jf. plan- og 
bygningslova § 21-6, men rådmannen kan ikkje heilt sjå korleis søkjar har tenkt at dei fastbuande skal 
nytta grannelova ved støy frå båtane. 
 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/


 

 

Rådmannen legg vekt på at Statsforvaltaren i Vestland har kome med negativ uttale til 
dispensasjonssøknaden, jf. plan- og bygningslova § 19-2, 4. ledd. 
 
I vurderinga av fordelar og ulemper har rådmannen særleg lagt vekt på at utvidinga av flytebrygga 
medfører at storleiken på anlegget vil verte om lag dobbelt så stort som eksisterande anlegg. 
 
Etter ei samla og konkret vurdering finn rådmannen at vilkåra for å gje dispensasjon frå arealdelen i 
kommuneplanen ikkje er oppfylt. 
 
Konklusjon 
Rådmannen rår til at det ikkje vert gjeve dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen til mellombels 
utviding av flytebrygga på gnr. 89 bnr. 56, 58 og 59. 
 

 
 
 


