
Fra: Einar Færø 
Sendt: 26. mai 2016 08:50 
Til: Claims.Ting@protectorforsikring.no 
Kopi: Harald Stanghelle; Sveinung Kvamme; Bergfrid Tjore; Jan Enderud; 

Postmottak Radøy 
Emne: SV: [Skadenr 177121] 
Vedlegg: Skjermbilde 2016-05-25 kl. 11.34.21.png 
 
Hei! 
 
Vedlagt fylgjer kart med omriss som viser at dei aktuelle objekta ligg innafor 500 m frå der lynet slo ned. 
 
Takstrapporten er lest gjennom og faktura frå takstmannen sitt arbeide vil verta betalt når denne ligg 
føre. Me tek atterhald om at det kan koma ytterlegare krav frå oss som resultat av seinskader som måtte 
koma. Dette har me også snakka med Jan Enderud om. 
 
 
Mvh 
Einar Færø 
Einingsleiar Drift  
Mob.99098153 
 
 
 
 
 
 
Fra: Benedikte Englund [mailto:benedikte.englund@protectorforsikring.no]  

Sendt: 25. mai 2016 11:11 
Til: Einar Færø 

Emne: [Skadenr 177121] 

 

Hei, 

 

Vedlagt endelig sluttrapport samt vedlegg etter lynskadene i Radøy kommune.  

 

Vi ønsker at dere gjennomgår rapporten samt vedlegg og gir oss en tilbakemelding dersom noe 

ikke skulle stemme.  

 

Som det fremgår er det tatt noe aldersfradrag for deler av utstyret, da dere her får byttet ut noe 

eldre utstyr med nytt.  

 

Kan dere bekrefte at alle skadestedene ligger maks 500 meter fra hverandre i radius (ca)? Dersom 

det er lengre avstand enn dette, kan det bli aktuelt å trekke flere egenandeler, i alle fall gjøre en 

vurdering av spørsmålet.  

 

mailto:benedikte.englund@protectorforsikring.no


Vi kan foreta oppgjør når dere har gjennomgått og akseptert det oversendte.  

 

Fint om dere betaler takstfakturaen når dere mottar den, dere får den refundert eks.mva i 

oppgjøret.  

 

  

Med vennlig hilsen 

 

Benedikte Englund |  
Protector Forsikring ASA | Støperigata 2 | Pb 1351, Vika | 0113 Oslo 

Tlf: 

Claims.Ting@protectorforsikring.no | www.protectorforsikring.no 

 
 

-------- Original message -------- 

  

Hei 
  
Her følger endelig rapport, kostnadsoversikt og bilag for Radøy kommune. 
  
Vennlig hilsen 
Jan Enderud 
Sertifisert Takstmann Industrimaskiner og Tekniske Objekter 
Medlem Norges TakseringsForbund 
  
InMentor AS 
Åsstubben 15, 0381 Oslo 
Mob +47 913 14 671 
www.inmentor.no 
  

  

  
Fra: "benedikte.englund@protectorforsikring.no" <benedikte.englund@protectorforsikring.no> on behalf 

of "benedikte.englund@protectorforsikring.no" <benedikte.englund@protectorforsikring.no> 

Svar til: <Claims.Ting@protectorforsikring.no> 

Dato: mandag 31. august 2015 14.19 

Til: Bruker <jan.enderud@inmentor.no> 

Kopi: Einar Færø <Einar.Faero@radoy.kommune.no> 

Emne: [Skadenr 177121] 
  
Vedlagt takstrekvisisjon 
Med vennlig hilsen 

 

Benedikte Englund |  
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Protector Forsikring ASA | Støperigata 2 | Pb 1351, Vika | 0113 Oslo 

Tlf: 464 25 863 

Claims.Ting@protectorforsikring.no | www.protectorforsikring.no 
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